
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-2 / Netbil TYT Deneme Sınavı-2 29-11-2019
Kars - MERKEZ - Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 3911 - BERİVAN AKBALIK 12 / A 24 10 21.50 15 4 14.00 0 3 -0.75 1 0 1.00 40.00 17.00 35.75 219.167 645 229 229 1
2 3877 - GÜLCAN KARABAĞ 12 / A 27 10 24.50 11 8 9.00 0 5 -1.25 2 2 1.50 40.00 25.00 33.75 212.500 735 261 261 2
3 3831 - EBRU ÖZALMETE 12 / A 24 10 21.50 12 5 10.75 1 3 0.25 1 4 0.00 38.00 22.00 32.50 208.333 794 280 280 3
4 4012 - ZEYNEP ÖLMEZ 12 / A 26 13 22.75 9 9 6.75 2 6 0.50 1 1 0.75 38.00 29.00 30.75 202.500 859 308 308 4
5 3587 - DİLAN BUDAK 12 / A 21 8 19.00 11 3 10.25 1 3 0.25 1 0 1.00 34.00 14.00 30.50 201.667 867 310 310 5
6 4023 - ŞEVVAL YETKİL 12 / A 19 9 16.75 13 4 12.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 33.00 15.00 29.25 197.500 915 330 330 6
7 4013 - SONGÜL ÖLMEZ 12 / A 21 19 16.25 11 4 10.00 2 5 0.75 1 0 1.00 35.00 28.00 28.00 193.333 963 343 343 7
8 3971 - İDAL ÇELK 12 / A 24 10 21.50 8 9 5.75 2 5 0.75 0 6 -1.50 34.00 30.00 26.50 188.333 1015 362 362 8
9 3915 - SONGÜL ÜR*R 12 / A 20 15 16.25 12 7 10.25 1 6 -0.50 0 0 0.00 33.00 28.00 26.00 186.667 1031 367 367 9

10 3875 - MELİSA İŞ EY 12 / A 21 12 18.00 9 10 6.50 1 3 0.25 2 6 0.50 33.00 31.00 25.25 184.167 1060 378 378 10
11 4029 - EYLÜL UÇUNGAN 12 / A 18 19 13.25 11 9 8.75 2 1 1.75 2 2 1.50 33.00 31.00 25.25 184.167 1060 378 378 10
12 3557 - SEDANUR ÇEÇEN 12 / A 20 20 15.00 11 9 8.75 2 9 -0.25 2 2 1.50 35.00 40.00 25.00 183.333 1079 385 385 12
13 4053 - GİZEM KOCA 12 / A 18 13 14.75 8 7 6.25 3 6 1.50 2 2 1.50 31.00 28.00 24.00 180.000 1119 397 397 13
14 3954 - ESRA BAYYİĞİT 12 / A 18 14 14.50 10 7 8.25 3 5 1.75 1 8 -1.00 32.00 34.00 23.50 178.333 1135 404 404 14
15 4007 - DAMLA DEMİRKAYA 12 / A 21 16 17.00 9 9 6.75 2 4 1.00 0 6 -1.50 32.00 35.00 23.25 177.500 1143 408 408 15
16 4037 - DİLANALTUNBEY 12 / A 14 12 11.00 13 1 12.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 27.00 15.00 23.25 177.500 1143 408 408 15
17 4040 - KADER AVCI 12 / A 22 12 19.00 6 4 5.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 28.00 20.00 23.00 176.667 1151 413 413 17
18 3846 - SİNEM KERENCİLER 12 / A 18 16 14.00 11 4 10.00 0 3 -0.75 0 1 -0.25 29.00 24.00 23.00 176.667 1151 413 413 17
19 3925 - RABİA BALAKAR 12 / A 20 19 15.25 10 7 8.25 0 5 -1.25 1 3 0.25 31.00 34.00 22.50 175.000 1172 420 420 19
20 4018 - ALEYNA GEZERLER 12 / A 15 14 11.50 11 9 8.75 3 7 1.25 0 1 -0.25 29.00 31.00 21.25 170.833 1202 432 432 20
21 3883 - MERVE KIRTAY 12 / A 18 17 13.75 11 6 9.50 0 5 -1.25 2 11 -0.75 31.00 39.00 21.25 170.833 1202 432 432 20
22 3941 - BERİVAN OĞUL 12 / A 19 21 13.75 7 13 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 29.00 36.00 20.00 166.667 1232 445 445 22
23 4003 - DERYA MUTLU 12 / A 16 13 12.75 7 9 4.75 3 1 2.75 0 2 -0.50 26.00 25.00 19.75 165.833 1240 447 447 23
24 3999 - GÜLÇİN UŞAR 12 / A 14 19 9.25 11 6 9.50 0 1 -0.25 2 4 1.00 27.00 30.00 19.50 165.000 1247 451 451 24
25 3695 - HİLAL KARABAĞ 12 / A 15 25 8.75 9 11 6.25 2 4 1.00 5 8 3.00 31.00 48.00 19.00 163.333 1261 453 453 25
26 3902 - ŞEYMA ARAZ 12 / A 14 26 7.50 13 7 11.25 1 4 0.00 3 12 0.00 31.00 49.00 18.75 162.500 1272 455 455 26
27 3885 - PELİN YILDIRIM 12 / A 18 17 13.75 7 12 4.00 2 5 0.75 1 3 0.25 28.00 37.00 18.75 162.500 1272 455 455 26
28 3918 - EYLEM ERKMEN 12 / A 14 17 9.75 11 7 9.25 1 2 0.50 0 4 -1.00 26.00 30.00 18.50 161.667 1284 460 460 28
29 3844 - SEMRA GENC 12 / A 18 18 13.50 6 2 5.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 24.00 23.00 18.25 160.833 1290 461 461 29
30 3483 - BAŞAKDEMİRBAŞ 12 / A 19 14 15.50 4 2 3.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 23.00 19.00 18.25 160.833 1290 461 461 29
31 3970 - AYŞENUR KAYA 12 / A 17 23 11.25 10 10 7.50 9 31 1.25 2 18 -2.50 38.00 82.00 17.50 158.333 1312 470 470 31
32 0 - SİNEM ELTEMUR 12 / A 18 21 12.75 7 10 4.50 0 1 -0.25 1 3 0.25 26.00 35.00 17.25 157.500 1319 473 473 32
33 388 - FATMA SAMAN 12 / A 14 24 8.00 11 8 9.00 0 0 0.00 1 4 0.00 26.00 36.00 17.00 156.667 1324 475 475 33
34 4017 - MELTEM İLAN 12 / A 17 17 12.75 8 9 5.75 0 5 -1.25 1 5 -0.25 26.00 36.00 17.00 156.667 1324 475 475 33
35 3934 - NİLAYDA NERSE 12 / A 12 22 6.50 10 8 8.00 4 7 2.25 0 0 0.00 26.00 37.00 16.75 155.833 1328 478 478 35
36 3935 - CEMİLE ANLİ 12 / A 12 15 8.25 9 5 7.75 1 3 0.25 0 0 0.00 22.00 23.00 16.25 154.167 1340 482 482 36
37 3907 - MERVE OĞUL 12 / A 19 21 13.75 5 14 1.50 2 10 -0.50 1 5 -0.25 27.00 50.00 14.50 148.333 1372 491 491 37
38 3917 - GÜLSÜMATAŞ 12 / A 13 26 6.50 10 5 8.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 23.00 34.00 14.50 148.333 1372 491 491 37
39 3945 - RABİA ERGÜL 12 / A 13 21 7.75 4 6 2.50 10 18 5.50 1 10 -1.50 28.00 55.00 14.25 147.500 1380 495 495 39
40 3565 - DAMLA TOKUNÇ 12 / A 14 17 9.75 7 7 5.25 2 8 0.00 0 3 -0.75 23.00 35.00 14.25 147.500 1380 495 495 39
41 3989 - EZGİ AKIN 12 / A 13 18 8.50 10 5 8.75 0 8 -2.00 0 7 -1.75 23.00 38.00 13.50 145.000 1403 502 502 41
42 4030 - MELİKE AKSOY 12 / A 15 21 9.75 7 12 4.00 1 5 -0.25 0 0 0.00 23.00 38.00 13.50 145.000 1403 502 502 41
43 3394 - ARİFEGİZEMCEYLAN 12 / A 12 20 7.00 10 10 7.50 0 10 -2.50 5 15 1.25 27.00 55.00 13.25 144.167 1410 506 506 43
44 4041 - MELİSA MATSAR 12 / A 7 10 4.50 8 12 5.00 5 15 1.25 6 14 2.50 26.00 51.00 13.25 144.167 1410 506 506 43
45 3464 - YELİZ BEKİNKAYAN 12 / A 11 16 7.00 9 8 7.00 1 8 -1.00 0 0 0.00 21.00 32.00 13.00 143.333 1420 510 510 45
46 3923 - BERFİN ÜREYİL 12 / A 12 26 5.50 10 10 7.50 1 6 -0.50 1 2 0.50 24.00 44.00 13.00 143.333 1420 510 510 45
47 3929 - FEVZİYE ASLAN 12 / A 11 16 7.00 10 8 8.00 0 7 -1.75 0 2 -0.50 21.00 33.00 12.75 142.500 1428 513 513 47
48 4006 - BERİVANALTUNTERİM 12 / A 14 22 8.50 9 11 6.25 1 8 -1.00 2 12 -1.00 26.00 53.00 12.75 142.500 1428 513 513 47
49 3924 - SEDA ERTEM 12 / A 14 19 9.25 8 11 5.25 2 12 -1.00 1 10 -1.50 25.00 52.00 12.00 140.000 1443 518 518 49
50 4028 - BELMA TOPTAŞ 12 / A 15 19 10.25 4 10 1.50 1 2 0.50 0 2 -0.50 20.00 33.00 11.75 139.167 1450 521 521 50
51 3848 - RÜYA YARDİMCİEL 12 / A 17 22 11.50 5 15 1.25 0 5 -1.25 0 0 0.00 22.00 42.00 11.50 138.333 1455 522 522 51
52 3703 - GİZEM ERBEN 12 / A 15 25 8.75 4 16 0.00 11 29 3.75 3 17 -1.25 33.00 87.00 11.25 137.500 1458 523 523 52
53 3919 - HİLAL BEKDEMİROĞL 12 / A 11 20 6.00 10 9 7.75 0 10 -2.50 1 4 0.00 22.00 43.00 11.25 137.500 1458 523 523 52
54 3961 - DİLARA ÖZER 12 / A 13 25 6.75 6 8 4.00 2 9 -0.25 3 9 0.75 24.00 51.00 11.25 137.500 1458 523 523 52
55 3969 - AYŞE ER 12 / A 10 18 5.50 10 7 8.25 0 8 -2.00 0 2 -0.50 20.00 35.00 11.25 137.500 1458 523 523 52
56 3899 - HİCRAN DEMİR 12 / A 13 21 7.75 6 14 2.50 2 11 -0.75 3 7 1.25 24.00 53.00 10.75 135.833 1464 527 527 56
57 4047 - NEŞE KOÇ 12 / A 7 11 4.25 9 8 7.00 0 5 -1.25 1 1 0.75 17.00 25.00 10.75 135.833 1464 527 527 56
58 3983 - EDA KANLIKURT 12 / A 12 17 7.75 9 11 6.25 2 14 -1.50 1 11 -1.75 24.00 53.00 10.75 135.833 1464 527 527 56
59 3860 - DİLBERMURAT 12 / A 13 24 7.00 2 6 0.50 1 6 -0.50 4 1 3.75 20.00 37.00 10.75 135.833 1464 527 527 56
60 4005 - HİLAL NUR KATOK 12 / A 14 22 8.50 7 12 4.00 0 4 -1.00 0 4 -1.00 21.00 42.00 10.50 135.000 1471 531 531 60
61 3930 - HATİCE KİLDİ 12 / A 13 27 6.25 5 4 4.00 2 4 1.00 0 5 -1.25 20.00 40.00 10.00 133.333 1477 534 534 61
62 3873 - RAFİYE ÖZADANIR 12 / A 14 20 9.00 5 14 1.50 1 6 -0.50 0 0 0.00 20.00 40.00 10.00 133.333 1477 534 534 61
63 3824 - NEŞEGÜL BAYLASTIR 12 / A 13 27 6.25 7 13 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 40.00 10.00 133.333 1477 534 534 61
64 4054 - ASLI AKTAŞ 12 / A 10 19 5.25 7 4 6.00 0 2 -0.50 0 4 -1.00 17.00 29.00 9.75 132.500 1482 538 538 64
65 4026 - AYŞEGÜL KİMSESİZ 12 / A 15 17 10.75 4 15 0.25 0 4 -1.00 0 2 -0.50 19.00 38.00 9.50 131.667 1488 539 539 65
66 3729 - BERİVANALTMIŞKARA 12 / A 10 18 5.50 6 6 4.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 16.00 26.00 9.50 131.667 1488 539 539 65
67 4004 - NAZLI ADIGÜZELLI 12 / A 14 26 7.50 5 15 1.25 1 2 0.50 0 0 0.00 20.00 43.00 9.25 130.833 1493 541 541 67
68 3926 - ASENA GENÇ 12 / A 14 26 7.50 6 14 2.50 0 4 -1.00 0 0 0.00 20.00 44.00 9.00 130.000 1497 542 542 68
69 4046 - NAZLICAN DENİZ 12 / A 12 25 5.75 6 9 3.75 2 10 -0.50 2 9 -0.25 22.00 53.00 8.75 129.167 1499 544 544 69
70 3995 - TEKBİR BURULLAR 12 / A 12 28 5.00 7 13 3.75 5 15 1.25 3 17 -1.25 27.00 73.00 8.75 129.167 1499 544 544 69
71 3909 - ŞAFAK KARABOĞA 12 / A 9 12 6.00 7 10 4.50 1 10 -1.50 0 1 -0.25 17.00 33.00 8.75 129.167 1499 544 544 69
72 3997 - FATMANUR SALAM 12 / A 9 21 3.75 7 12 4.00 2 9 -0.25 2 4 1.00 20.00 46.00 8.50 128.333 1504 547 547 72
73 3947 - Ş HAZAL REÇBER 12 / A 13 27 6.25 7 13 3.75 0 6 -1.50 1 4 0.00 21.00 50.00 8.50 128.333 1504 547 547 72
74 0 - 12 / * 11 27 4.25 2 18 -2.50 13 26 6.50 4 15 0.25 30.00 86.00 8.50 128.333 1504 547 547 72
75 3251 - BUSEOLT 12 / A 13 27 6.25 7 12 4.00 0 8 -2.00 0 0 0.00 20.00 47.00 8.25 127.500 1509 550 550 75
76 3673 - İREM DAŞDEMİR 12 / A 12 26 5.50 6 9 3.75 0 5 -1.25 1 3 0.25 19.00 43.00 8.25 127.500 1509 550 550 75
77 3938 - YAPRAK AYDENİZ 12 / A 11 29 3.75 7 13 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 42.00 7.50 125.000 1523 554 554 77
78 3922 - YARENBEKDEMİ R*LU 12 / A 11 27 4.25 8 12 5.00 3 20 -2.00 0 0 0.00 22.00 59.00 7.25 124.167 1528 555 555 78
79 4001 - TUĞBA YILDIZ 12 / A 12 19 7.25 5 11 2.25 0 7 -1.75 2 10 -0.50 19.00 47.00 7.25 124.167 1528 555 555 78
80 3957 - GÖNÜLTİKİCİERİ 12 / A 11 27 4.25 9 11 6.25 3 21 -2.25 3 17 -1.25 26.00 76.00 7.00 123.333 1531 557 557 80
81 3861 - MAYNURE AYDIN 12 / A 11 25 4.75 6 14 2.50 0 10 -2.50 4 10 1.50 21.00 59.00 6.25 120.833 1539 559 559 81
82 3977 - BİRCANALPYÜRÜK 12 / A 12 28 5.00 6 14 2.50 0 3 -0.75 0 3 -0.75 18.00 48.00 6.00 120.000 1543 560 560 82
83 3588 - ECENUR BULUT 12 / A 10 30 2.50 6 9 3.75 1 6 -0.50 0 0 0.00 17.00 45.00 5.75 119.167 1545 561 561 83
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84 3937 - ESRA AKKOYUN 12 / A 10 24 4.00 6 7 4.25 1 9 -1.25 1 10 -1.50 18.00 50.00 5.50 118.333 1548 562 562 84
85 3928 - 12 / A 6 17 1.75 7 7 5.25 0 7 -1.75 0 0 0.00 13.00 31.00 5.25 117.500 1551 563 563 85
86 3933 - IŞILAY ÖZDEMİR 12 / A 4 11 1.25 7 6 5.50 0 4 -1.00 0 2 -0.50 11.00 23.00 5.25 117.500 1551 563 563 85
87 4048 - SILA KARAKUZU 12 / A 10 18 5.50 1 4 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 11.00 24.00 5.00 116.667 1555 567 567 87
88 3893 - BUSENUR KAYA 12 / A 8 32 0.00 6 14 2.50 2 8 0.00 6 14 2.50 22.00 68.00 5.00 116.667 1555 567 567 87
89 3992 - TUĞBA TİKİCİERİ 12 / A 11 29 3.75 7 13 3.75 2 18 -2.50 4 16 0.00 24.00 76.00 5.00 116.667 1555 567 567 87
90 4015 - ASLIAVCI 12 / A 7 33 -1.25 6 14 2.50 9 31 1.25 6 14 2.50 28.00 92.00 5.00 116.667 1555 567 567 87
91 4034 - EMİN VARGÜN 12 / A 7 12 4.00 5 10 2.50 0 6 -1.50 0 2 -0.50 12.00 30.00 4.50 115.000 1562 571 571 91
92 3830 - ŞEYMA İNALKAÇ 12 / A 11 25 4.75 5 15 1.25 1 4 0.00 0 9 -2.25 17.00 53.00 3.75 112.500 1572 572 572 92
93 3880 - RABİA YILDIZ 12 / A 8 32 0.00 7 13 3.75 8 32 0.00 0 0 0.00 23.00 77.00 3.75 112.500 1572 572 572 92
94 4056 - FERESHTEH FARSI 12 / A 10 30 2.50 7 13 3.75 3 22 -2.50 3 12 0.00 23.00 77.00 3.75 112.500 1572 572 572 92
95 3939 - EDANUP ÇETİNKAYA 12 / A 6 12 3.00 2 15 -1.75 3 2 2.50 0 1 -0.25 11.00 30.00 3.50 111.667 1579 575 575 95
96 3972 - YILDIZ GÜNDÜZ 12 / A 12 28 5.00 3 16 -1.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 15.00 48.00 3.00 110.000 1582 577 577 96
97 3982 - DİDEM ACİL 12 / A 10 21 4.75 0 1 -0.25 0 7 -1.75 0 0 0.00 10.00 29.00 2.75 109.167 1585 578 578 97
98 0 - 12 / A 8 32 0.00 6 14 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 46.00 2.50 108.333 1586 579 579 98
99 3916 - DUYGU KASIK 12 / A 9 29 1.75 2 6 0.50 3 11 0.25 2 8 0.00 16.00 54.00 2.50 108.333 1586 579 579 98
100 4025 - GAMZE KENCÜ 12 / A 9 31 1.25 5 15 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 46.00 2.50 108.333 1586 579 579 98
101 3558 - PINAR BULUCULAR 12 / A 10 28 3.00 0 0 0.00 2 15 -1.75 1 2 0.50 13.00 45.00 1.75 105.833 1592 582 582 101
102 4038 - NAZLICAN KAYA 12 / A 6 15 2.25 3 9 0.75 2 8 0.00 1 10 -1.50 12.00 42.00 1.50 105.000 1595 583 583 102
103 3908 - YAĞMUR ÖKTEM 12 / A 4 19 -0.75 5 13 1.75 1 4 0.00 0 1 -0.25 10.00 37.00 0.75 102.500 1596 584 584 103
104 3423 - 12 / A 11 29 3.75 6 14 2.50 4 36 -5.00 3 17 -1.25 24.00 96.00 0.00 100.000 1601 585 585 104
105 3803 - ELVN BAYLASTIR 12 / A 9 26 2.50 2 7 0.25 0 13 -3.25 0 0 0.00 11.00 46.00 -0.50 98.333 1602 586 586 105
106 3901 - YAREN SADAY 12 / A 7 33 -1.25 3 12 0.00 0 3 -0.75 2 6 0.50 12.00 54.00 -1.50 95.000 1604 587 587 106
107 0 - E C * AD C 12 / A 8 31 0.25 2 18 -2.50 7 26 0.50 0 0 0.00 17.00 75.00 -1.75 94.167 1605 588 588 107
108 3670 - NAZLICAN HAMDEMİR 12 / A 9 23 3.25 2 15 -1.75 0 11 -2.75 3 16 -1.00 14.00 65.00 -2.25 92.500 1607 589 589 108
109 39000 - HATİCE KARAKAŞ 12 / A 4 36 -5.00 6 14 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 50.00 -2.50 91.667 1608 590 590 109
110 3940 - ELANUR ÇETİNKAYA 12 / A 6 23 0.25 3 15 -0.75 0 10 -2.50 0 5 -1.25 9.00 53.00 -4.25 85.833 1612 591 591 110
111 399 - EZGİ ME* 12 / A 6 34 -2.50 2 18 -2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 52.00 -5.00 83.333 1613 592 592 111

Genel 18.00 8.61 4.70 2.12 33.44 211.453 1613
İl 17.39 8.69 4.90 2.24 33.23 210.752 592

İlçe 17.39 8.69 4.90 2.24 33.23 210.752 592
Kurum 8.02 4.68 -0.34 -0.03 12.34 141.119 111

ORTALAMALAR KATILIMLAR


