
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

KATILIMLAR

1 3911 BERİVAN AKBALIK 12A 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 0 7,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 64 6 62,50 302,133 779

2 3856 ESRA GÜLDÜR 12A 21 13 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 35 22 29,50 194,088 8192

3 3831 EBRU ÖZALMETE 12A 18 15 14,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 33 25 26,75 185,575 9648

4 3915 SONGÜL ÜRPER 12A 16 20 11,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 32 25,00 180,680 10509

5 3919 HİLAL ÜLKÜ BEKDEMİRO 12A 18 17 13,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 30 23,50 176,428 11298

6 3587 DİLAN BUDAK 12 13 13 9,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 28 17 23,75 175,960 11392

7 4023 ŞEVVAL YETKİL 12A 14 13 10,75 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 174,725 11624

8 4012 ZEYNEP ÖLMEZ 12A 21 18 16,50 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 29 25 22,75 172,343 12086

9 3941 BERİVAN OĞUL 12A 16 17 11,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 26 26 19,50 161,658 14114

10 3875 MELİSA İŞ EY 12A 17 20 12,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 32 19,00 160,320 14357

11 3557 SEDANUR ÇEÇEN 12A 17 17 12,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 24 21 18,75 160,110 14391

12 4017 MELTEM İLAN 12A 14 16 10,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 25 26 18,50 158,535 14699

13 3877 GÜLCAN KARABAĞ 12A 16 18 11,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 26 32 18,00 157,555 14924

14 3969 12A 12 13 8,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 23 21 17,75 156,260 15155

15 3954 ESRA BAYYİĞİT 12A 12 20 7,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 26 33 17,75 156,068 15186

16 4013 SONGÜL ÖLMEZ 12A 16 21 10,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 24 27 17,25 155,815 15238

17 3885 PELİN YILDIRIM 12A 11 25 4,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 35 16,25 154,025 15590

18 4057 BÜŞRA DEĞER 12A 15 17 10,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 28 17,00 153,683 15646

19 4018 ALEYNA GEZERLER 12A 13 22 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 26 38 16,50 152,730 15822

20 3938 YAPRAK AYDENİZ 12A 14 26 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 25 35 16,25 151,788 15999

21 4053 GİZEM KOCA 12A 10 19 5,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 7 2,25 1 2 0,50 24 34 15,50 150,613 16222

22 4040 KADER AVCI 12A 13 13 9,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 0 1,00 19 15 15,25 149,025 16496

23 3251 BUSE TLT 12A 12 16 8,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 21 27 14,25 146,323 16998

24 3923 BERFİN ÜREYİL 12A 10 30 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 25 42 14,50 145,860 17086

25 3929 SILA ASLAN 12A 4 12 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 18 16 14,00 145,450 17154

26 3925 RABİA BALAKAR 12A 14 23 8,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 31 14,25 145,190 17203

27 3 AYŞENUR KAYA 12A 13 24 7,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 13 0,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 29 60 14,00 144,660 17306

28 3830 ŞEYMA İNALKAÇ 12A 11 25 4,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 25 48 13,00 142,333 17688

29 0 HİLAL KARABAG 12A 15 25 8,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 27 56 13,00 141,573 17832
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

KATILIMLAR

30 3824 NEŞEGÜL BAYLASTIR 12A 13 27 6,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 22 36 13,00 141,418 17861

31 4003 DERYA MUTLU 12A 9 14 5,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 18 22 12,50 140,410 18086

32 3947 ŞHAZALREÇBER 12A 15 25 8,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 22 38 12,50 139,688 18200

33 3565 DAMLA TOKUNÇ 12A 9 26 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 23 43 12,25 139,688 18200

34 4030 MELİKE AKSOY 12A 12 20 7,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 9 -1,25 22 38 12,50 139,075 18298

35 3916 DUYGU KASIK 12A 10 28 3,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 23 47 11,25 137,153 18611

36 3975 ZÜLEYHA YILDIRIM 12A 8 23 2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 19 31 11,25 136,560 18695

37 3945 RABİA ERGÜL 12A 9 28 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 20 35 11,25 136,433 18722

38 4046 NAZLICAN DENİZ **A 8 29 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 23 48 11,00 136,253 18737

39 4004 NAZLICAN ADIGÜZELLİ 12A 11 24 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 19 31 11,25 135,863 18796

40 0 BERİVAN  ALTUNTERİM 12A 14 24 8,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 22 42 11,50 135,745 18815

41 3899 HİCRAN DEMİR 12A 12 23 6,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 25 59 10,25 135,180 18911

42 3999 GÜLÇİN UŞAR 12A 7 26 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 20 38 10,50 134,800 19006

43 3981 ASLI TİKİCİERİ 12A 13 23 7,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 21 42 10,50 134,113 19112

44 3848 RÜYA YARDİMCİEL 12A 7 21 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 17 26 10,50 134,038 19123

45 4029 EYLÜL UÇUNGAN 12A 13 22 7,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 20 37 10,75 133,713 19173

46 0 ÖZLEM VARGÜN 12A 12 21 6,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 17 29 9,75 132,920 19300

47 3937 ESRA AKKOYUN 12A 9 20 4,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 8 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 21 43 10,25 132,353 19404

48 3933 IŞILAY ÖZDEMİR 12A 4 9 1,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 15 20 10,00 131,943 19454

49 3906 EYLÜL BEYZA BULUT 12A 10 27 3,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 18 32 10,00 131,938 19456

50 3992 TUĞBA TİKİCİERİ 12A 8 28 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 3 0,25 23 52 10,00 131,770 19491

51 4047 NEŞE KOÇ 12A 6 16 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 16 24 10,00 131,720 19499

52 4005 HİLAL NUR KATOK 12A 9 31 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 20 42 9,50 130,713 19637

53 4007 DAMLA DEMİRKAYA 12A 8 31 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 19 40 9,00 129,298 19850

54 0 12A 4 19 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 15 27 8,25 128,340 20000

55 3918 EYLEM ERKMEN 12A 10 23 4,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 18 39 8,25 127,390 20165

56 3977 BİRCAN ALPYÜRÜK 12A 9 24 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 20 46 8,50 127,135 20202

57 0 DİLARA ÖZER 12A 7 18 2,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 7 1,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 18 39 8,25 126,778 20252

58 4028 BELMA TOPTAŞ 12A 10 25 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 18 38 8,50 126,678 20263
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

KATILIMLAR

59 3924 SEDA ERTEM 12A 9 26 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 21 52 8,00 125,905 20365

60 3558 PINAR BULUCULAR 12A 8 18 3,50 1 3 0,25 4 1 3,75 6 22 0,50 0 1 -0,25 19 45 7,75 125,053 20469

61 3861 MAYNURE AYDIN 12A 9 22 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 15 30 7,50 124,880 20490

62 3917 GÜLSÜMATAŞ 12A 12 28 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 16 33 7,75 124,628 20539

63 3983 EDA KANLIKURT 12A 9 26 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 21 52 8,00 124,365 20577

64 3989 EZGİ AKIN 12A 10 20 5,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 16 33 7,75 124,348 20582

65 3995 TEKBİR BURUL AR 12A 8 30 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 7 1,25 18 43 7,25 123,948 20648

66 0 ŞEYMA ARAZ 12A 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 19 46 7,50 123,188 20765

67 3957 GÖNÜLTİKİCİERİ 12A 8 25 1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 19 46 7,50 122,238 20892

68 3987 GÖZDENUR YENEN 12A 8 26 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 10 0,50 17 42 6,50 121,070 21032

69 4034 EMİNE VARGÜN 12A 6 16 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 26 6,50 120,975 21045

70 0 12* 9 31 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 11 27 4,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 28 90 5,50 120,673 21074

71 3886 FATMA SAMAN 12A 10 24 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 14 30 6,50 120,525 21097

72 0 YELİZ BEKİNKAYAN 12A 3 10 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 12 23 6,25 120,458 21102

73 3922 YAREN BEKDEMİROĞLU 12A 10 23 4,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 10 -0,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 19 50 6,50 120,163 21129

74 3670 NAZLICAN HAMDEMİR 12A 9 18 4,50 2 1 1,75 11 19 6,25 119,838 21177

75 4026 AYŞEGÜL KİMSESİZ 12A 9 22 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 14 32 6,00 119,505 21230

76 3900 HATİCE KARAKAŞ 12A 4 12 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 12 24 6,00 119,210 21258

77 3880 RABİA YILDIZ 12A 10 29 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 14 32 6,00 118,983 21287

78 3997 FATMANUR SALAM 12A 8 28 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 8 2,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 54 5,50 118,935 21301

79 4001 TUĞBA YILDIZ 12A 6 26 -0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 16 44 5,00 118,735 21323

80 3907 MERVE OĞUL 12A 8 30 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 37 5,75 118,433 21356

81 0 SİNEM ELTEMUR 12A 8 27 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 13 31 5,25 117,910 21420

82 4056 FERESHTEH FARSI 12A 10 30 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 16 44 5,00 115,925 21605

83 0 HATİCE KİLDİ 12A 6 24 0,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 11 26 4,50 115,565 21660

84 3483 BAŞAKDEMİRBAŞ 12A 6 16 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 11 25 4,75 115,008 21719

85 3936 E*MA UR ALTUN 12A 7 23 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 0 11 -2,75 15 40 5,00 114,448 21767

86 3982 DİDEM ACİL 12A 9 28 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 14 38 4,50 114,345 21780

87 3844 SEMRA GENÇ 12A 8 21 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 12 30 4,50 114,168 21802
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

KATILIMLAR

88 3860 12A 5 28 -2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 7 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 50 3,50 112,175 21999

89 3423 MELİSA ALBUK 12A 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 7 2,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 19 62 3,50 112,145 22003

90 3803 ELVAN BAYLASTIR 12A 8 27 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 9 -1,25 14 43 3,25 109,670 22206

91 3934 NİLAYDA NERSE 12A 8 28 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 1 10 -1,50 15 52 2,00 105,530 22486

92 3673 İREM DAŞDEMİR 12A 8 29 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 13 47 1,25 104,185 22573

93 3868 DELAL ÖZANLİ 12A 9 27 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 11 39 1,25 104,110 22578

94 4048 SILA KARAKUZU 12A 8 27 1,25 1 4 0,00 9 31 1,25 103,950 22585

95 3939 EDANUR ÇETİNKAYA 12A 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 6 26 -0,50 98,415 22845

96 0 YAĞMUR  ÖKTEM 12A 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 6 27 -0,75 97,613 22871

97 3893 BUSENUR KAYA 12A 8 32 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 12 60 -3,00 91,140 23015

98 3909 ŞAFAK KARABOĞA 12B 3 15 -0,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 10 25 3,75

99 3729 12A 6 23 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 13 39 3,25

100 0 GAM * KE CÜ 12A 4 29 -3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 13 40 3,00

101 3926 ASENA GENÇ 12A 6 32 -2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 13 40 3,00

102 3940 EDANUR ÇETİNKAYA 12 5 22 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 14 49 1,75

103 3588 ECENUR BULUT 12A 3 25 -3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 9 33 0,75

104 0 YAREN SADAY 12A 6 23 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 10 49 -2,25
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                4 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
**A 12 12* 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
**A 12 12* 12A 12B



**A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: **A

KATILIMLAR

1 4046 NAZLICAN DENİZ **A 8 29 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 23 48 11,00 136,253 18737

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 3587 DİLAN BUDAK 12 13 13 9,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 28 17 23,75 175,960 11392

2 3940 EDANUR ÇETİNKAYA 12 5 22 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 14 49 1,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12* SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: 12*

KATILIMLAR

1 0 12* 9 31 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 11 27 4,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 28 90 5,50 120,673 21074

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 3911 BERİVAN AKBALIK 12A 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 0 7,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 64 6 62,50 302,133 779

2 3856 ESRA GÜLDÜR 12A 21 13 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 35 22 29,50 194,088 8192

3 3831 EBRU ÖZALMETE 12A 18 15 14,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 33 25 26,75 185,575 9648

4 3915 SONGÜL ÜRPER 12A 16 20 11,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 32 25,00 180,680 10509

5 3919 HİLAL ÜLKÜ BEKDEMİRO 12A 18 17 13,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 30 23,50 176,428 11298

6 4023 ŞEVVAL YETKİL 12A 14 13 10,75 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 19 23,25 174,725 11624

7 4012 ZEYNEP ÖLMEZ 12A 21 18 16,50 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 29 25 22,75 172,343 12086

8 3941 BERİVAN OĞUL 12A 16 17 11,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 26 26 19,50 161,658 14114

9 3875 MELİSA İŞ EY 12A 17 20 12,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 32 19,00 160,320 14357

10 3557 SEDANUR ÇEÇEN 12A 17 17 12,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 24 21 18,75 160,110 14391

11 4017 MELTEM İLAN 12A 14 16 10,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 25 26 18,50 158,535 14699

12 3877 GÜLCAN KARABAĞ 12A 16 18 11,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 26 32 18,00 157,555 14924

13 3969 12A 12 13 8,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 23 21 17,75 156,260 15155

14 3954 ESRA BAYYİĞİT 12A 12 20 7,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 26 33 17,75 156,068 15186

15 4013 SONGÜL ÖLMEZ 12A 16 21 10,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 24 27 17,25 155,815 15238

16 3885 PELİN YILDIRIM 12A 11 25 4,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 35 16,25 154,025 15590

17 4057 BÜŞRA DEĞER 12A 15 17 10,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 28 17,00 153,683 15646

18 4018 ALEYNA GEZERLER 12A 13 22 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 26 38 16,50 152,730 15822

19 3938 YAPRAK AYDENİZ 12A 14 26 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 25 35 16,25 151,788 15999

20 4053 GİZEM KOCA 12A 10 19 5,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 7 2,25 1 2 0,50 24 34 15,50 150,613 16222

21 4040 KADER AVCI 12A 13 13 9,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 0 1,00 19 15 15,25 149,025 16496

22 3251 BUSE TLT 12A 12 16 8,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 21 27 14,25 146,323 16998

23 3923 BERFİN ÜREYİL 12A 10 30 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 25 42 14,50 145,860 17086

24 3929 SILA ASLAN 12A 4 12 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 18 16 14,00 145,450 17154

25 3925 RABİA BALAKAR 12A 14 23 8,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 31 14,25 145,190 17203

26 3 AYŞENUR KAYA 12A 13 24 7,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 13 0,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 29 60 14,00 144,660 17306

27 3830 ŞEYMA İNALKAÇ 12A 11 25 4,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 25 48 13,00 142,333 17688

28 0 HİLAL KARABAG 12A 15 25 8,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 27 56 13,00 141,573 17832



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 3824 NEŞEGÜL BAYLASTIR 12A 13 27 6,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 22 36 13,00 141,418 17861

30 4003 DERYA MUTLU 12A 9 14 5,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 18 22 12,50 140,410 18086

31 3947 ŞHAZALREÇBER 12A 15 25 8,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 22 38 12,50 139,688 18200

32 3565 DAMLA TOKUNÇ 12A 9 26 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 23 43 12,25 139,688 18200

33 4030 MELİKE AKSOY 12A 12 20 7,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 9 -1,25 22 38 12,50 139,075 18298

34 3916 DUYGU KASIK 12A 10 28 3,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 23 47 11,25 137,153 18611

35 3975 ZÜLEYHA YILDIRIM 12A 8 23 2,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 19 31 11,25 136,560 18695

36 3945 RABİA ERGÜL 12A 9 28 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 4 0 4,00 1 1 0,75 20 35 11,25 136,433 18722

37 4004 NAZLICAN ADIGÜZELLİ 12A 11 24 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 19 31 11,25 135,863 18796

38 0 BERİVAN  ALTUNTERİM 12A 14 24 8,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 22 42 11,50 135,745 18815

39 3899 HİCRAN DEMİR 12A 12 23 6,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 25 59 10,25 135,180 18911

40 3999 GÜLÇİN UŞAR 12A 7 26 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 20 38 10,50 134,800 19006

41 3981 ASLI TİKİCİERİ 12A 13 23 7,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 21 42 10,50 134,113 19112

42 3848 RÜYA YARDİMCİEL 12A 7 21 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 17 26 10,50 134,038 19123

43 4029 EYLÜL UÇUNGAN 12A 13 22 7,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 20 37 10,75 133,713 19173

44 0 ÖZLEM VARGÜN 12A 12 21 6,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 17 29 9,75 132,920 19300

45 3937 ESRA AKKOYUN 12A 9 20 4,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 8 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 21 43 10,25 132,353 19404

46 3933 IŞILAY ÖZDEMİR 12A 4 9 1,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 15 20 10,00 131,943 19454

47 3906 EYLÜL BEYZA BULUT 12A 10 27 3,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 18 32 10,00 131,938 19456

48 3992 TUĞBA TİKİCİERİ 12A 8 28 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 3 0,25 23 52 10,00 131,770 19491

49 4047 NEŞE KOÇ 12A 6 16 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 16 24 10,00 131,720 19499

50 4005 HİLAL NUR KATOK 12A 9 31 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 20 42 9,50 130,713 19637

51 4007 DAMLA DEMİRKAYA 12A 8 31 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 19 40 9,00 129,298 19850

52 0 12A 4 19 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 15 27 8,25 128,340 20000

53 3918 EYLEM ERKMEN 12A 10 23 4,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 18 39 8,25 127,390 20165

54 3977 BİRCAN ALPYÜRÜK 12A 9 24 3,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 20 46 8,50 127,135 20202

55 0 DİLARA ÖZER 12A 7 18 2,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 7 1,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 18 39 8,25 126,778 20252

56 4028 BELMA TOPTAŞ 12A 10 25 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 18 38 8,50 126,678 20263



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: 12A

KATILIMLAR

57 3924 SEDA ERTEM 12A 9 26 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 21 52 8,00 125,905 20365

58 3558 PINAR BULUCULAR 12A 8 18 3,50 1 3 0,25 4 1 3,75 6 22 0,50 0 1 -0,25 19 45 7,75 125,053 20469

59 3861 MAYNURE AYDIN 12A 9 22 3,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 15 30 7,50 124,880 20490

60 3917 GÜLSÜMATAŞ 12A 12 28 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 16 33 7,75 124,628 20539

61 3983 EDA KANLIKURT 12A 9 26 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 21 52 8,00 124,365 20577

62 3989 EZGİ AKIN 12A 10 20 5,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 16 33 7,75 124,348 20582

63 3995 TEKBİR BURUL AR 12A 8 30 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 7 1,25 18 43 7,25 123,948 20648

64 0 ŞEYMA ARAZ 12A 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 19 46 7,50 123,188 20765

65 3957 GÖNÜLTİKİCİERİ 12A 8 25 1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 19 46 7,50 122,238 20892

66 3987 GÖZDENUR YENEN 12A 8 26 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 10 0,50 17 42 6,50 121,070 21032

67 4034 EMİNE VARGÜN 12A 6 16 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 26 6,50 120,975 21045

68 3886 FATMA SAMAN 12A 10 24 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 14 30 6,50 120,525 21097

69 0 YELİZ BEKİNKAYAN 12A 3 10 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 12 23 6,25 120,458 21102

70 3922 YAREN BEKDEMİROĞLU 12A 10 23 4,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 10 -0,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 19 50 6,50 120,163 21129

71 3670 NAZLICAN HAMDEMİR 12A 9 18 4,50 2 1 1,75 11 19 6,25 119,838 21177

72 4026 AYŞEGÜL KİMSESİZ 12A 9 22 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 14 32 6,00 119,505 21230

73 3900 HATİCE KARAKAŞ 12A 4 12 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 12 24 6,00 119,210 21258

74 3880 RABİA YILDIZ 12A 10 29 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 14 32 6,00 118,983 21287

75 3997 FATMANUR SALAM 12A 8 28 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 8 2,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 54 5,50 118,935 21301

76 4001 TUĞBA YILDIZ 12A 6 26 -0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 16 44 5,00 118,735 21323

77 3907 MERVE OĞUL 12A 8 30 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 15 37 5,75 118,433 21356

78 0 SİNEM ELTEMUR 12A 8 27 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 13 31 5,25 117,910 21420

79 4056 FERESHTEH FARSI 12A 10 30 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 16 44 5,00 115,925 21605

80 0 HATİCE KİLDİ 12A 6 24 0,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 11 26 4,50 115,565 21660

81 3483 BAŞAKDEMİRBAŞ 12A 6 16 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 11 25 4,75 115,008 21719

82 3936 E*MA UR ALTUN 12A 7 23 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 0 11 -2,75 15 40 5,00 114,448 21767

83 3982 DİDEM ACİL 12A 9 28 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 14 38 4,50 114,345 21780

84 3844 SEMRA GENÇ 12A 8 21 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 12 30 4,50 114,168 21802



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: 12A

KATILIMLAR

85 3860 12A 5 28 -2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 7 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 50 3,50 112,175 21999

86 3423 MELİSA ALBUK 12A 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 7 2,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 19 62 3,50 112,145 22003

87 3803 ELVAN BAYLASTIR 12A 8 27 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 9 -1,25 14 43 3,25 109,670 22206

88 3934 NİLAYDA NERSE 12A 8 28 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 1 10 -1,50 15 52 2,00 105,530 22486

89 3673 İREM DAŞDEMİR 12A 8 29 0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 13 47 1,25 104,185 22573

90 3868 DELAL ÖZANLİ 12A 9 27 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 11 39 1,25 104,110 22578

91 4048 SILA KARAKUZU 12A 8 27 1,25 1 4 0,00 9 31 1,25 103,950 22585

92 3939 EDANUR ÇETİNKAYA 12A 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 6 26 -0,50 98,415 22845

93 0 YAĞMUR  ÖKTEM 12A 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 6 27 -0,75 97,613 22871

94 3893 BUSENUR KAYA 12A 8 32 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 12 60 -3,00 91,140 23015

95 3729 12A 6 23 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 13 39 3,25

96 0 GAM * KE CÜ 12A 4 29 -3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 13 40 3,00

97 3926 ASENA GENÇ 12A 6 32 -2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 13 40 3,00

98 3588 ECENUR BULUT 12A 3 25 -3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 9 33 0,75

99 0 YAREN SADAY 12A 6 23 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 10 49 -2,25
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1 104 561 714 24217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,98 17,17 10,68 1,62 1,99 1,13 1,92 1,13 1,64 2,73 0,85 2,52 3,46 1,02 3,21 5,64 5,87 4,17 1,08 3,09 0,31 1,52 1,70 1,09 1,80 1,26 1,48 34,75 34,08 26,23 183,620

Okul Ortalaması 10,06 22,20 4,51 1,13 3,05 0,37 1,40 2,01 0,90 1,76 1,55 1,37 3,10 1,56 2,71 1,65 3,91 0,67 0,74 2,89 0,01 0,40 1,26 0,08 0,23 1,09 -0,05 20,47 39,52 10,57 135,600

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 3909 ŞAFAK KARABOĞA 12B 3 15 -0,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 10 25 3,75
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN DENİZ 4046 **A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,253 183,620 1 38 400 506 18737

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 1 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 29 0,75 2 0,75 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,50 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 2,75 0,67 4,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 0,01 0,31

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,25 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 -0,05 1,48

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,00 0,05 2,88

Toplam: 120 23 48 11,00 9 11,00 10,44 24,52

TYT Türkçe  DbccbdCBEbedDcaCdbCac caecadbcdd Ebacbc

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddBaDeaE       BDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik EDaCa c    b      e   C                 

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   ecBeCe cDd     ceE

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 29 20

Türkçe 40 8 29 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 12 7
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 2 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 2 3 29

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

3 1 2 33
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN BUDAK 3587 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,960 183,620 1 6 221 252 11392

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 2 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 4,62 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,50 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,75 0,90 1,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,88 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 7,12 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 -0,25 0,67 4,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,75 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,12 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,25 0,05 2,88

Toplam: 120 28 17 23,75 20 12,75 10,44 24,52

TYT Türkçe dCCc ccD   c B     db CdCDbCDdBCac  E bE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal  D d C BDEBDEDe BBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       D               a                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen e    D              

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 13 33

Türkçe 40 13 13 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 2 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 5 50

TYT Sosyal 20 13 2 65

Tarih-1 5 1 1 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÇETİNKAYA 3940 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 22 -0,50 -1 4,62 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,50 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,75 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,88 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,00 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 7,12 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 -0,25 0,67 4,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,62 0,01 0,31

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,75 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,25 0,05 2,88

Toplam: 120 14 49 1,75 1 12,75 10,44 24,52

TYT Türkçe  dab ad c  dEcAca edbCacbbeabeBaE       

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal ce EaeDB decEaebaBaa

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik e       ad     a b    be      e e     D 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen e   eD Bdd   Ce     

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 22 13

Türkçe 40 5 22 13

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 6 0
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 6 14

TYT Sosyal 20 5 13 25

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 3 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 2 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,673 183,620 1 70 493 624 21074

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 1 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 1,25 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,50 5,35 8,49

Matematik-1 40 11 27 4,25 11 4,25 0,67 4,17

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 0,01 0,31

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 0,08 1,09

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -2,50 0,05 2,88

Toplam: 120 28 90 5,50 5 5,50 10,44 24,52

TYT Türkçe abDcbbaCBEdBecaBdbbCacdcdabdaeddcbEebEbd

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal baBbDBbEdaEabeDdbede

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik aDabccAdBecDBbbcDEbbccdebd dadbCDaBeaaB 

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen aaeadddabeeadeDAbeed

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 12 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 11 27 28

Matematik-1 40 11 27 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 5 44
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 4 20
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 6 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
2 0 2 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

3 0 3 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3969 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,260 183,620 13 14 294 357 15155

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 23 21 17,75 15 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe cdCDcDEDeceEEeA da  bCC         c dbEC  

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal  D  eeDBbaBbEbCCBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik a     a                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 13 30

Türkçe 40 12 13 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 2 56
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 2 14

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 5 1 1 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,340 183,620 52 54 452 573 20000

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 19 -0,75 -2 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 15 27 8,25 7 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe de D ed ebeaaae ade eCaAdDba            

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal DDbEeea  EB EeC     

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik a     D D      E Ea   a                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 19 10

Türkçe 40 4 19 10

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 2 7

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 2 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3729 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 23 0,25 1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 13 39 3,25 3 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCebbcaabeaabddDcBCbadCbaDeea           

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal DeAbeaaBbEBbbabeBBab

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik     cbc                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 23 15

Türkçe 40 6 23 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 3 7

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
3860 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,175 183,620 85 88 520 661 21999

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 28 -2,00 -5 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 16 50 3,50 3 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe bD ccedbdEbae caCdeaCd  eecd  caEcabbc c

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal daBbce bCe  aB BDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik dbDaDeAbdd                              

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   aDde     d      ed

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 28 13

Türkçe 40 5 28 13

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 11 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 9 35

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 3 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 3 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GEZERLER 4018 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,730 183,620 18 19 309 379 15822

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 26 38 16,50 14 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dD cEDBCdbEB  aa bbbCdbebCDeedEadDcbaEa 

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal eaBDbaDECadeCBbBcCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D aa     b    a  C ae  a              

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 22 33

Türkçe 40 13 22 33

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 3 63
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 7 5

Matematik-1 40 2 7 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 2 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASENA GENÇ 3926 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 32 -2,00 -5 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 13 40 3,00 3 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe BCebDbaaedebbdd BBedebaedae edeeEbdedeec

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aDAEaacBbbBa     BbC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 32 15

Türkçe 40 6 32 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 9 0
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 12 7

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI TİKİCİERİ 3981 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,113 183,620 41 43 416 527 19112

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 21 42 10,50 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dD ccDaCdbbdAcdaedb aee dCDeaCccEDECbED 

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal d abe aEeeEeaBaBadCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D D c   cb   a                        

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   ec e              

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 23 33

Türkçe 40 13 23 33

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 6 50
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 12 30

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL KİMSESİZ 4026 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,505 183,620 72 75 501 635 21230

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 14 32 6,00 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ee aa dddEb   BBedbeaeCDb ce aa EDaeDE e

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal A  b   b  Ee BcB a c

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik b D        a                            

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen    ca               

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 22 23

Türkçe 40 9 22 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 7 29
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 6 20

Tarih-1 5 1 1 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KAYA 3 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,660 183,620 26 27 348 433 17306

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 13 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 29 60 14,00 12 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCdc cEbedeEbBeccaebbC AdbCCDeBaccEDc aE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal DDebeCbaDcBebbeCccDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik aCbdAbDcebebccDbe                       

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen AbCbCeBcd  ab e  ced

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 24 33

Türkçe 40 13 24 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 7 43

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 13 10

Matematik-1 40 4 13 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 6 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 4 3 57

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

2 1 1 50
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 4 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 0 2 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAKDEMİRBAŞ 3483 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,008 183,620 81 84 514 652 21719

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 16 2,00 5 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 11 25 4,75 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe BCecabdc  dEbB e ae        ecb  Ed    Dc

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal  addB  aDcB    aaBeC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik   a                                     

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 16 15

Türkçe 40 6 16 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 3 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 5 0
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 5 14

TYT Sosyal 20 5 8 25

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BELMA TOPTAŞ 4028 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,678 183,620 56 58 462 584 20263

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 18 38 8,50 7 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eD Dc dCdbE e dBedbCdcCcCaDeeaEdabcdba b

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal db Dc aE bEDdBeB  CB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   e                  ab               a 

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   de                

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 25 25

Türkçe 40 10 25 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 7 40

Tarih-1 5 1 3 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÜREYİL 3923 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,860 183,620 23 24 342 424 17086

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 5,35 5,35 8,49

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 25 42 14,50 12 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe aCacccdDccebbcbceBCdbCaebDbCcCedaaEcdabE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal eDdEaaDaDbBDEbCdBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Fen ebCDeDa             

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 3 4 43

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

2 1 1 50
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN  ALTUNTERİM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,745 183,620 38 40 406 514 18815

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 22 42 11,50 10 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCebDecDeAdbcBecaae eCd CeeCDCBdccEDEbab

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDddebaaDbBaEDeaaBDb

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik cb  b c                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen     b B             

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 24 35

Türkçe 40 14 24 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 3 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AKBALIK 3911 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,133 183,620 1 1 22 22 779

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 7 0 7,00 18 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 64 6 62,50 52 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe CDDDEDBCBEEBA BBC CCCACcCCDCBCEEEDECDEed

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal AEBDDeDECDEDCBDBDCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   DC  A    D C  D   E                   

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   CD A   a d        

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 9 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 7 0 88
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 13 1 93
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 19 1 95

Tarih-1 5 5 0 100

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 0 18

Matematik-1 40 7 0 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 4 0 44
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 3 0 43

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 1 0 50

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

3 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN OĞUL 3941 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,658 183,620 8 9 267 322 14114

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 26 26 19,50 16 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe cCCD cEbDedbE A  ae bbC CDCdDd dcEEbEeaE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal ecdE    DEBcED CBBDb

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik        b                     e  d       

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen      c              

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 0 67
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 7 43

TYT Sosyal 20 10 5 50

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİRCAN ALPYÜRÜK 3977 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,135 183,620 54 56 459 581 20202

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 20 46 8,50 7 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCdbecaDcdBddBccBBedbeCcdaa   Bdc aDa   

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aDAceee DbaD DCdBBbb

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik Dbae  c                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen dbC a   a b D  b  ae

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 5 14

TYT Sosyal 20 8 10 40

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 1 3 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 1 0 33
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE TLT 3251 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,323 183,620 22 23 339 421 16998

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 21 27 14,25 12 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eDbcaadCdEE d BBedeCCe   C C aEEdba     

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal da caaDEd EbaBDBbb B

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik  D                         C    a       

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 3 29
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 10 35

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR KAYA 3893 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
91,140 183,620 94 97 538 681 23015

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 12 60 -3,00 -3 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe daDabbaCdabBecBBbbdCabecbaDaaebdaaceDaeb

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal dddcDccdeaabeebcbCbe

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik  bD                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen d Cede a cbe  a     

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 12 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 2 18 10

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 1 4 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
2 1 0 50

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

3 0 3 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DEĞER 4057 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,683 183,620 17 18 305 374 15646

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 24 28 17,00 14 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eD cbD CdbEBA  a  bb  CDbbDCBdcaEbEebEDe

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddeec DE  ED BcBDbCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik           a                 e d         

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen    c                

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 17 38

Türkçe 40 15 17 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 4 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 0 67
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 7 45

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİRKAYA 4007 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,298 183,620 51 53 446 566 19850

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 19 40 9,00 8 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eDaccaebdcdBdcceC dadbCcbeaaBbdcdDEacdDb

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal bbBccBDaC ED BaBaaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D  e                                  

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 31 20

Türkçe 40 8 31 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA TOKUNÇ 3565 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,688 183,620 31 32 381 484 18200

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 23 43 12,25 10 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe adeD edDeeeaaae ade eCaAdDba C ddbEDddDc

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal DDe eeaBDEB EeCaBBDa

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik a   b D e        d    a         C       

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen e a  cd          A a

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 26 23

Türkçe 40 9 26 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 8 29

TYT Sosyal 20 11 7 55

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DELAL ÖZANLİ 3868 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,110 183,620 90 93 532 675 22578

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 11 39 1,25 1 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe bb bcDdadEEaeccaCdCCddbaddeCB Eddcbeac  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal cb bc    e     BD a 

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   acdde             

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 27 23

Türkçe 40 9 27 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 10 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 6 10

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 5 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA MUTLU 4003 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,410 183,620 30 31 372 472 18086

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 18 22 12,50 10 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCbaecbc  BEc   dBC bCecC  CDb  c       

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal caeb C  DaBaED CBBaa

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       D                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 14 23

Türkçe 40 9 14 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 2 14

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 5 0 4 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ACİL 3982 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,345 183,620 83 86 516 654 21780

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 14 38 4,50 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ecabdbdCdbEBAD eedbbedbbabcCBeEddecbDc  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddBaaeDc     BeBeCaa

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 28 23

Türkçe 40 9 28 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 0 67
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 10 25

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ÖZER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,778 183,620 55 57 461 583 20252

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 18 39 8,25 7 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  DbccacCBEbadDcaCdbCac c     bcd        

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddcee        B BDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik EaaCa c    b      e   C      a          

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen C ecBeCe cbe     c  

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 18 18

Türkçe 40 7 18 18

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 4 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 4 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 6 25

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 3 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 1 20
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 3 3 43

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 0 4 0

3 0 3 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU KASIK 3916 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,153 183,620 34 35 392 497 18611

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 28 3,00 8 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 23 47 11,25 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCCD acabcdbaBe caedeaCeCcbecCadcddDEbbE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal cDebee  Db  ba CBBc 

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik     AEDD dca                            

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen e deC   CbD a c   dB

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 28 25

Türkçe 40 10 28 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

TYT Sosyal 20 5 9 25

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 2 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 3 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 1 1 50
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

3 0 2 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
E*MA UR ALTUN 3936 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,448 183,620 82 85 515 653 21767

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 23 1,25 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 11 -2,75 -7 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 15 40 5,00 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ac acbdCBEbadDdaCdbCac caecadaEd        

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal daBaDeaE     B BDCCc

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik baabcae   c a   b   d                   

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 23 18

Türkçe 40 7 23 18

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 8 7
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 11 0

Matematik-1 40 0 11 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 5 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ÖZALMETE 3831 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,575 183,620 3 3 181 197 9648

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 33 25 26,75 22 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe CD cEDaCdb Bb cBd dCCcCceCbeBCcEEDcC   A

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal dcaDD aEC EDaB BDCdB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D       b           d            C    

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   Cc A        e     

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 5 2 63
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 6 43
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 2 1 29

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 1 0 50

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ECENUR BULUT 3588 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 25 -3,25 -8 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 9 33 0,75 1 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eDecceadacdccbeeedeadAdca     c Ee      

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal edBDeBbE a     BbabB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 25 8

Türkçe 40 3 25 8

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 4 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 8 30

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KANLIKURT 3983 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,365 183,620 61 63 477 602 20577

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 21 52 8,00 7 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dc DcaabdEcdccBBe bCCede  aaa caEbEeaEcb

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal dbebDeedaDbbaBDBDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik aaDbcabace                              

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen ebeDB        C   a c

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 26 23

Türkçe 40 9 26 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 7 0
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 9 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 3 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 3 29

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
2 0 2 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÇETİNKAYA 3939 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
98,415 183,620 92 95 535 678 22845

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 8 1,00 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 3 14 -0,50 -3 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 6 26 -0,50 -0 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ad b e         D B     e          Ea  ad

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal b cdeea  aBcEeedaBbd

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       e                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen dee                 

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 8 8

Türkçe 40 3 8 8

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 3 0
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 2 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 3 0

TYT Sosyal 20 3 14 15

Tarih-1 5 0 4 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN BAYLASTIR 3803 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,670 183,620 87 90 526 667 22206

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 14 43 3,25 3 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCdcbccab dEbadccaCdba cbeCeDCdaE   Eaac

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aDddB  eaE     CaBc 

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik a cB  ce ad b   b d                     

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 27 20

Türkçe 40 8 27 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 6 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 7 36

TYT Sosyal 20 5 7 25

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 3 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE VARGÜN 4034 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,975 183,620 67 69 492 622 21045

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 16 2,00 5 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 13 26 6,50 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCdcac ce ddccc eBCb   d   C      Ec  D 

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bee     Db  Ee CBBDb

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik     caD                    c            

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 16 15

Türkçe 40 6 16 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 4 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 1 14

TYT Sosyal 20 6 6 30

Tarih-1 5 0 3 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AKKOYUN 3937 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,353 183,620 45 47 430 545 19404

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 21 43 10,25 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dC Dbcceb BEbadDcaCdbCac cCaab        eE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal eeddc eB EB   bCBBDa

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik a   cEaab  a       b D      e           

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen eC  ecB  e cbC     c

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 20 23

Türkçe 40 9 20 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 4 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 5 14

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih-1 5 0 5 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 3 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 3 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 2 3 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 3 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BAYYİĞİT 3954 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,068 183,620 14 15 296 359 15186

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 26 33 17,75 15 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCCcecc    EEB  Be d CCedebCceBdcbEecdbE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDAEBC    BDEDaCdBDe

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik    c   b      e                         

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen e   ac  e    edE A  

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 20 30

Türkçe 40 12 20 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 2 56
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA GÜLDÜR 3856 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,088 183,620 2 2 154 164 8192

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 5,35 5,35 8,49

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 35 22 29,50 25 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCeccaED AdEEB  cae  CCACDaCDeBC EEDaCcE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aedEBC eDbBDEDCCBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Fen e e  ca             

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 13 53

Türkçe 40 21 13 53

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 9 4 64

TYT Sosyal 20 14 5 70

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM ERKMEN 3918 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,390 183,620 53 55 456 578 20165

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 18 39 8,25 7 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe aD ebbdb EcB  eaC CCdACcaCbedacaEbcebc  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal dbabcBeba beaBaBDbCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D               a          B          

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen    c e              

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 23 25

Türkçe 40 10 23 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 13 7
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 13 30

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BEYZA BULUT 3906 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,938 183,620 47 49 434 550 19456

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 27 3,25 8 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 18 32 10,00 8 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eDbccedCdEb d BBedebCeCbaeaCad abccabEDd

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddacDB E  E    BDbCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 27 25

Türkçe 40 10 27 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 11 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 5 40

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL UÇUNGAN 4029 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,713 183,620 43 45 420 531 19173

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 20 37 10,75 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe BbCc cdDDbdbbB cdaedbeCeC b DCadcEEDca E

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDdaaee aEBaEbadBBDd

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       bc              b                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 22 33

Türkçe 40 13 22 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 6 36

TYT Sosyal 20 7 12 35

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ AKIN 3989 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,348 183,620 62 64 478 603 20582

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 16 33 7,75 6 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  c ccDdCdEbc  e d bCCdCceeaeBaa EbcC E  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal dbaacecE  E eBaBbbCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik d          b                            

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 9 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 11 30

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SAMAN 3886 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,525 183,620 68 71 494 625 21097

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 14 30 6,50 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eD a bBCdaE e eabbbedAe daDCedEdEDcdba b

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal db           BaBDbCa

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   e                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 9 29
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 5 20

Tarih-1 5 0 2 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR SALAM 3997 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,935 183,620 75 78 506 640 21301

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 28 1,00 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 19 54 5,50 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dbec cEDabeEbB bed  dbacbcCaDCdaEdbebbab

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDdb   eedBDEeabcBDa

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik Decd  D     cab   EbcD                  

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen   ebeDa b    e     a

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 28 20

Türkçe 40 8 28 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 8 0
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

TYT Sosyal 20 6 11 30

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 8 10

Matematik-1 40 4 8 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 4 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 1 4 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 0 2 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERESHTEH FARSI 4056 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,925 183,620 79 82 512 650 21605

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 16 44 5,00 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ebDedeeCebbddcBBededaedcbCcaBCEEcbdeecDc

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal AEabDaebdDcaCcbBbdbe

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 9 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 5 3 2 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAM * KE CÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 29 -3,25 -8 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 13 40 3,00 3 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  babcedabd d  e caCdbaa CeCda eCadacddcb

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal cDcEBCDBeadbdcdbdBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 29 10

Türkçe 40 4 29 10

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 5 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 11 14

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM KOCA 4053 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,613 183,620 20 21 317 393 16222

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 19 5,25 13 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 24 34 15,50 13 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eceDcDdCdbaaAccaedbbCedeCCDCB           

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal da bb  c  EDCBDBDCdB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D   Ab  ac            D  Ce e       ed

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen    cBd              

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 19 25

Türkçe 40 10 19 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 1 36
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 6 45

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 2 0 33
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜLTİKİCİERİ 3957 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,238 183,620 65 67 488 615 20892

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 25 1,75 4 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 19 46 7,50 6 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dace adCdbEBADceedbbedbbabcCB Edde b    

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal dda cdbb  bDaBaBDCCc

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik ccee     d                              

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen   Cc be D D Be e B  

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 25 20

Türkçe 40 8 25 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 0 67
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 7 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 11 30

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 4 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 1 3 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 1 0 50

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

3 1 0 33
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDENUR YENEN 3987 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,070 183,620 66 68 491 621 21032

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 17 42 6,50 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCdcbccab dEbadccaCdba cbeCeDCdaE   E ac

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aDddB  eaE     CBBc 

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik DCbaecaDcba     bd                      

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 26 20

Türkçe 40 8 26 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 6 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 6 36

TYT Sosyal 20 6 6 30

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 10 8

Matematik-1 40 3 10 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 3 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN KARABAĞ 3877 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,555 183,620 12 13 287 349 14924

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 26 32 18,00 15 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe BCeDcc bbd EcBA Bce aCC CDeCDCBacbdbcC c

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal cDeb eae decEDCCcBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik                       a C               

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen ee  Cc              

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 18 40

Türkçe 40 16 18 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 7 43

TYT Sosyal 20 8 10 40

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 1 0 50
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN UŞAR 3999 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,800 183,620 40 42 414 525 19006

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 26 0,50 1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 20 38 10,50 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe d ab ccDabdbaBAcca dCCCedcb cCe c deaa c

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal cDdEBC  DdBcE  CBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       D                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen ce  acd       ec  e 

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 26 18

Türkçe 40 7 26 18

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 9 7

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 8 0

Fizik 7 0 5 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜMATAŞ 3917 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,628 183,620 60 62 475 600 20539

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 16 33 7,75 6 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCdaceEbDAdEbaAbcaCdeCdAecbbaeBCEadcbbed

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bcdE  e        CaBD 

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21

TYT Sosyal 20 4 5 20

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KARAKAŞ 3900 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,210 183,620 73 76 503 637 21258

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 12 1,00 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 12 24 6,00 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe abCcaeaDebad       cCCa                 

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal DaedBbDBcEBebeaaBBbe

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 12 10

Türkçe 40 4 12 10

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 3 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KİLDİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,565 183,620 80 83 513 651 21660

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 24 0,00 0 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 11 26 4,50 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ebbDeacbbdeEdaecBaeddCaAbDabcb          

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal   b             BaDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       D                  B              

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 24 15

Türkçe 40 6 24 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 1 4 7

TYT Sosyal 20 3 2 15

Tarih-1 5 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRAN DEMİR 3899 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,180 183,620 39 41 412 521 18911

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 25 59 10,25 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe bc bdbBC aEBA cBedCCeddadCeCaebcEbEdac  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal cbcbecDcdeEaCBbBDCaB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D D Ab    d   bEa   a                 

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen baecdcdCaeeeeabcdeec

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 23 30

Türkçe 40 12 23 30

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 3 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 19 5

Fizik 7 0 7 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
2 0 2 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

3 1 2 33
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL KARABAG 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,573 183,620 28 29 364 458 17832

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 27 56 13,00 11 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eacDdDdCdEaBAceaCdbCCdaeeCaCBaEbEbbCbcec

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal dEcccaDcCadDdBDBDbCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik           a   ba                        

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen dbbDdeedaebeaaDcaaeb

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 1 6 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
2 0 2 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

3 0 3 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL NUR KATOK 4005 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,713 183,620 50 52 440 558 19637

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 20 42 9,50 8 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eDaccaeCBEccAeeBecbbaebbbaDdaecdacbbaEDc

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal bbBcaBDaC EDaBaBDebB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik a D   c                                 

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 12 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 9 50

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ÜLKÜ BEKDEMİRO 3919 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,428 183,620 5 5 218 249 11298

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 31 30 23,50 20 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCaDeecabAdEEBAcca   CCedc CDCB EbEDEabE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bcda Cc  dBDEDCdBB a

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik     A Da  B          D       e d        

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen c   b              B

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 4 57

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 5 0 4 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DAŞDEMİR 3673 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,185 183,620 89 92 531 674 22573

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 29 0,75 2 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 13 47 1,25 1 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  Cac ecabcdaad cedecaabAdaCaabdaEcEDEeeE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal cacbabDBac     CaBca

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik aacBc                                   

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen cad                 

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 29 20

Türkçe 40 8 29 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36

TYT Sosyal 20 4 11 20

Tarih-1 5 0 5 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
IŞILAY ÖZDEMİR 3933 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,943 183,620 46 48 433 549 19454

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 9 1,75 4 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 15 20 10,00 8 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  c Dabedcd   D B   Ca                 e 

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal cdcbcBbEeeE d  BDCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik cD                                      

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen C bD                

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 9 10

Türkçe 40 4 9 10

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 2 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 5 0
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 9 40

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADER AVCI 4040 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,025 183,620 21 22 323 403 16496

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 19 15 15,25 13 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ec DdDdedaEBAcda  bCCAd aCDC          DA

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal bb             BDCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 13 33

Türkçe 40 13 13 33

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 2 56
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 1 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 5 2 25

Tarih-1 5 0 2 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAYNURE AYDIN 3861 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,880 183,620 59 61 473 597 20490

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 15 30 7,50 6 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ac ccbdCBEbadDcaCdba cbeCeDCdaE     ac  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddBaDeaEacE         

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik EDc                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 22 23

Türkçe 40 9 22 23

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 6 29
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 7 20

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE AKSOY 4030 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,075 183,620 33 34 383 487 18298

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 22 38 12,50 10 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCeDecaeDAdEb d BBe CCbeCceeDCed a  ca  

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal cDdbBb BaEBaEb dBBbC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik abcdebDbca                              

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 20 30

Türkçe 40 12 20 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 8 14

TYT Sosyal 20 9 9 45

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 4 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ALBUK 3423 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,145 183,620 86 89 521 662 22003

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 19 62 3,50 3 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe baaececdadEceeaBCECCaebbCeaaeaccabcebEcb

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal eaaaadeEeDEadcaBbdda

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik EDDeDdcbdac                             

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen dDecdebd   CB       

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 12 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 5 0 5 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 3 1 33
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 6 14

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
2 1 1 50

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

3 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA İŞ EY 3875 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,320 183,620 9 10 271 327 14357

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 27 32 19,00 16 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe BCeccccDDc ddad ead aCCACDaCDCedccEDECbE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aD b dDe cBDEeCdBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       a e                               

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen c    c        e     

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 3 50
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 4 44
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 5 1 2 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM İLAN 4017 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,535 183,620 11 12 283 344 14699

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 25 26 18,50 15 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eDDc DdC ab  ceBd bCeeCbaCDC    dcEeDE A

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal  b DbcDEC EbdBcBDCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik       c                               db

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen    e                

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 16 35

Türkçe 40 14 16 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 2 50
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 4 43
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 5 1 2 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE OĞUL 3907 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,433 183,620 77 80 508 643 21356

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 30 0,50 1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 15 37 5,75 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ebaDEacCdb cA aaebbbddbeaCDecbbbdbEaacbA

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal   a   ebC EbaBaBDdCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 30 20

Türkçe 40 8 30 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN ADIGÜZELLİ 4004 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,863 183,620 37 39 402 510 18796

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 24 5,00 13 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 19 31 11,25 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dbecaDdCBddBccBBedbCCcde Cb BdcbaDada   

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal AcaaDBDE e D   BabdB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 24 28

Türkçe 40 11 24 28

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 8 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 7 40

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN HAMDEMİR 3670 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,838 183,620 71 74 499 633 21177

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 18 4,50 11 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 11 19 6,25 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCCD abb     c ecB  e e dbdCae ebEEcE aE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal                CBc  

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 18 23

Türkçe 40 9 18 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 2 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 8 29

TYT Sosyal 20 2 1 10

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE KOÇ 4047 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,720 183,620 49 51 437 554 19499

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 16 2,00 5 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 16 24 10,00 8 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eb* c ddeab   aBe CCCebbCaD   c         

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal c ebDBbadDE  B BDCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik  aa                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 16 15

Türkçe 40 6 16 15

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 5 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 3 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 1 3 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞEGÜL BAYLASTIR 3824 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,418 183,620 29 30 366 461 17861

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 22 36 13,00 11 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCebecaDedBddBccBBedbeCedaaaDaBdcEaDaCDc

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aDAceee DEaD DdCBBba

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 27 33

Türkçe 40 13 27 33

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

TYT Sosyal 20 9 9 45

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAYDA NERSE 3934 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
105,530 183,620 88 91 529 671 22486

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 28 1,00 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 10 -1,50 -4 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 15 52 2,00 2 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eD ecaeCd aa ce eceadcbcCeDCdaEaEcEeacab

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal bbcDeccabccaaebBDCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik Eaaaacc c ab           a                

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 28 20

Türkçe 40 8 28 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 9 36
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 10 3

Matematik-1 40 1 10 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 4 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM VARGÜN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,920 183,620 44 46 425 537 19300

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 1 6 -0,50 -3 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 17 29 9,75 8 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dC c ada  BEbB Dea bdCaeacCCDeaab EbcbDE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDda  a        e c  

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik  a   dD        E           BC           

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 21 30

Türkçe 40 12 21 30

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 4 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 5 8 36

TYT Sosyal 20 1 6 5

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 0 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN YILDIRIM 3885 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,025 183,620 16 17 304 372 15590

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 25 35 16,25 14 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dbaD cdDDbeE B  ededbCacCcbCDdaeadaeECab

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal cabbBC BDaBaEeCaBBDa

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik D     Dc                 B  C           

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

TYT Sosyal 20 10 9 50

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 0 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BULUCULAR 3558 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,053 183,620 58 60 472 595 20469

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 18 3,50 9 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 6 22 0,50 1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 19 45 7,75 6 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dDDadbeCddEaeccaC CCebd             acDd

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal      c cCb     BbCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik        edebD d eDceeb  DadbbCdCab aaDdec

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen                  d  

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 18 20

Türkçe 40 8 18 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 4 25

Tarih-1 5 0 0 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 22 15

Matematik-1 40 6 22 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 2 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 3 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 4 17
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
2 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BALAKAR 3925 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,190 183,620 25 26 344 427 17203

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 22 31 14,25 12 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ec ccbdCdEE d cBedbCCACbaCceBdcEdbcdbEDA

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal  a bDe EC EeeB BaCaB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 23 35

Türkçe 40 14 23 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 4 5 44
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 8 7 40

Tarih-1 5 1 2 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ERGÜL 3945 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,433 183,620 36 37 399 505 18722

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 20 35 11,25 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCaD  ccacedbe ecaedbCCdaedCDdedcEEcceaE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal Da dBC  DEBabeaCBB C

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik D     a                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 28 23

Türkçe 40 9 28 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 6 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 10 29

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YILDIZ 3880 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,983 183,620 74 77 505 639 21287

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 29 2,75 7 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 14 32 6,00 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eDeccaebdEbaA eaeEbCabCcaeebedccEDbCcEab

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal  c             BDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik       c                                 

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 29 25

Türkçe 40 10 29 25

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 5 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 2 20

Tarih-1 5 0 1 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA YARDİMCİEL 3848 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,038 183,620 42 44 417 528 19123

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 21 1,75 4 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 17 26 10,50 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCeDcbaa edbbdd BBedbCad  bCaC db       

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal eDA  C B bBa   CBBbC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik      bD                                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 21 18

Türkçe 40 7 21 18

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 4 14

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 1 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA ERTEM 3924 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,905 183,620 57 59 468 590 20365

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 21 52 8,00 7 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe BbCe Dde   cE ebcBedbCCcdbbeDdcaEdabddba

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal ccdb aDBadBeEDdbBBcC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik   c A eb     a       De       a         

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen e ebde  a   Ddc  b B

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 26 23

Türkçe 40 9 26 23

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 3 56
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 12 14

TYT Sosyal 20 8 11 40

Tarih-1 5 0 4 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 1 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 5 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 0 2 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 1 0 33
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ÇEÇEN 3557 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,110 183,620 10 11 273 330 14391

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 24 21 18,75 16 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCCceccD b bcBA Bae bCCAC bCDC adEEDadcE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal a              CBBDb

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik                                cC c B   

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen A                   

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 17 43

Türkçe 40 17 17 43

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 3 56
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 6 43

TYT Sosyal 20 4 2 20

Tarih-1 5 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA GENÇ 3844 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,168 183,620 84 87 517 655 21802

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 21 2,75 7 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 12 30 4,50 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ec bdcBCdEbB eca         ecCBeEddecbDcac

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddB aaDc       BeCaa

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik     a                                   

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 21 20

Türkçe 40 8 21 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 5 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 3 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 4 8 29
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 8 20

Tarih-1 5 1 3 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL YETKİL 4023 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,725 183,620 6 7 228 262 11624

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 28 19 23,25 19 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCe  bED    ba    C bCCdaD CDeB cEdbaCDE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDddeC  DdBDEDCCBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik          C                              

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen      c              

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 13 35

Türkçe 40 14 13 35

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 3 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 5 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 4 57

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ARAZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,188 183,620 64 66 482 608 20765

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 19 46 7,50 6 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe CDeaEcdCBdEBebcaebbdaeCbbCeeaeadaeECbbec

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal bdBbcdecdDEbeBaBDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik da e      c    d                        

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 4 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA İNALKAÇ 3830 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,333 183,620 27 28 360 452 17688

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 25 48 13,00 11 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCacaccDeA EdB  cae dCedCadCaCedcaEbcCba

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal DDcbce BeaBcbbaaBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik    eA D b d  d        C                 

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen c   dc aC  BD c b ac

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21

TYT Sosyal 20 8 11 40

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

3 2 0 67
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞHAZALREÇBER 3947 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,688 183,620 31 32 381 484 18200

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 22 38 12,50 10 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCeDbcEDadBdcBccBBedbeCcdaaaDaBdcEaDaCDc

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal aDAceecaDaaDabdCBBba

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 4 4 50
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 7 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ASLAN 3929 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,450 183,620 24 25 343 426 17154

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 12 1,00 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 18 16 14,00 12 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eD ccDdC Eb c ea db e         c         

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal  bBDD DEC EedBDBDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 12 10

Türkçe 40 4 12 10

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 4 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 3 1 60

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KARAKUZU 4048 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,950 183,620 91 94 533 676 22585

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 9 31 1,25 1 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCeD ec    EbdADeedddeaeabbdDdebdbEeaCca

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal                Cadea

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 27 20

Türkçe 40 8 27 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 0 67
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 12 14

TYT Sosyal 20 1 4 5

Tarih-1 5 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ELTEMUR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,910 183,620 78 81 510 645 21420

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 13 31 5,25 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe ac cEadCcEbBAcede  CaebebeaC daaceEdcc d

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal  bae           B CbB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D                          B          

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 27 20

Türkçe 40 8 27 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 1 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 11 14
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 3 4 15

Tarih-1 5 0 3 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ÖLMEZ 4013 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,815 183,620 15 16 298 362 15238

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 24 27 17,25 14 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe aCeDcDcDbcdEbB  Bae aCCebDCCceBdcadDaCDa

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDda C  Db     aBBD 

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik       D  d              C               

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 21 40

Türkçe 40 16 21 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 7 50

TYT Sosyal 20 6 5 30

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ÜRPER 3915 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,680 183,620 4 4 201 224 10509

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 33 32 25,00 21 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe dCaeDcdD AdEd  ceae bCCeacbCDdBaEcEDEbDE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bDdEeCaeDEBDEDCCBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik Db    D               e  c              

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen     ac      b      a

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 5 25
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 2 1 22
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 2 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TEKBİR BURUL AR 3995 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,948 183,620 63 65 480 605 20648

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 30 0,50 1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 18 43 7,25 6 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe acbacbdCBEbadccaCdbCac caecadaEdbDEaacb 

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal ddBaDeaE       BDaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik babdDebCeC                              

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 30 20

Türkçe 40 8 30 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 11 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 4 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA TİKİCİERİ 3992 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,770 183,620 48 50 436 553 19491

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 28 1,00 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 23 52 10,00 8 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  CaDceEbcbdbEdADceedbbedbbdabCaebdde C  

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal bcAEBCDebdBabDaCcBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen eaCeacdaeCceDbdEbb  

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 28 20

Türkçe 40 8 28 20

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 8 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 2 1 67
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 9 14

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 14 20

Fizik 7 1 6 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

2 0 2 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 2 1 67
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YILDIZ 4001 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,735 183,620 76 79 507 641 21323

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 16 44 5,00 4 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eCCe cdaa dEce cea  dbaAb baDbadc dc Cac

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal badddC ccdc EbeCBBaC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik  C B   D  B                             

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen e   ac  ea d        

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 26 15

Türkçe 40 6 26 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 6 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 9 14

TYT Sosyal 20 6 12 30

Tarih-1 5 0 5 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 0 10

Matematik-1 40 4 0 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 0 20
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 6 0

Fizik 7 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 0 2 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR  ÖKTEM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
97,613 183,620 93 96 536 679 22871

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 8 1,00 3 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 6 27 -0,75 -1 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  b e  ad     D B     e          Ea  ad  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal cdcb d aeaEeeBcBbdda

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   c                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

TYT Fen e e  d              

Cevap Anahtarı B CDCDBACCDBDCBCDACBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 8 8

Türkçe 40 3 8 8

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 2 11
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 3 0
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 0 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 0 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 15 15

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 2 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
2 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK AYDENİZ 3938 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,788 183,620 19 20 311 384 15999

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 5,35 5,35 8,49

Toplam: 120 25 35 16,25 14 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe eeDcaadCBdEBccBBedbeCedaaaDaBdcEaDaCDced

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal AceaDeDEdeEDaBDBbbCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 3 6 33
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 7 13
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 6 8 43
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 2 3 40

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN BEKDEMİROĞLU 3922 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,163 183,620 70 73 497 628 21129

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 2 10 -0,50 -1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 19 50 6,50 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe aCe  ecab dba dceBe ea cbcCeDCdaE EDEeeE

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal ecbbcbcecaca   CBBDC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik a   cEaab e        C  b     eea         

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen c bcCeaB            

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 23 25

Türkçe 40 10 23 25

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 1 5 13
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 7 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 3 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 1 1 50
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 7 6 50

TYT Sosyal 20 5 12 25

Tarih-1 5 0 5 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 10 5

Matematik-1 40 2 10 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 3 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 1 2 20
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 5 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 1 1 50
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN SADAY 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 23 0,25 1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 10 49 -2,25 -2 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe cd a Dcce BE B ccd dd d acbCed a acD ecb

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal ccdEB ca bBDababcec 

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik ab              e    e                  

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen ded  bd       e ae a

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 23 15

Türkçe 40 6 23 15

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 8 0
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 2 22
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 2 9 14

TYT Sosyal 20 4 13 20

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 1 0
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 2 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 9 0

Fizik 7 0 5 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

3 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ BEKİNKAYAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,458 183,620 69 72 495 626 21102

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 10 0,50 1 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,63 0,67 4,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,31

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,09 0,08 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,05 1,48

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,01 0,05 2,88

Toplam: 120 12 23 6,25 5 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe  de  ece bcE   D a  dCa                 

Cevap Anahtarı A BCCDDDEDDABEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDE

TYT Sosyal  ebbcbaB EBcED CaBcC

Cevap Anahtarı A DDAEBCDBDEBDEDCCBBDC

TYT Matematik a                        B  e           

Cevap Anahtarı A DCDBAEDDDCBCEBDECEECDDCDCBCBCCBECCDBBCDC

TYT Fen         aa          

Cevap Anahtarı A ACCDCDBBCCDBDCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 10 8

Türkçe 40 3 10 8

Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 0 4 0
Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 1 4 11
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 0 33
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 9 40

Tarih-1 5 0 4 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 1 0 17
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

2 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

3 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖLMEZ 4012 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,343 183,620 7 8 238 275 12086

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 29 25 22,75 19 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe CbaDEbdCdcEBAeBBe CCCebDbCDeBCcadDaCDabA

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal da bD  bC      BDCCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik  bD    d      b                         

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 5 4 56
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 3 4 38
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 0 1 0
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100
Farklı türlerde metinler yazar. 3 1 2 33
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 2 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 8 6 57
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 4 35

Tarih-1 5 1 3 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 2 0 100
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 2 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLEYHA YILDIRIM 3975 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,560 183,620 35 36 397 503 18695

Puanı Hesaplanan: 97 538 681 23113

Katılımlar: 99 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 23 2,25 6 4,63 4,51 10,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,37 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,85 0,90 1,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,35 5,35 8,49

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,63 0,67 4,17

Toplam: 120 19 31 11,25 9 10,51 10,44 24,52

TYT Türkçe aeec cdC EE   dae bCdcC aCDaedcbacceaE  

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal bbBcaBDaC ED BaBaaCB

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B EDDCDBACBCDDBCEBDECCEECDDCDCCBCCDBBCDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 23 20

Türkçe 40 8 23 20

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 2 6 22
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 0 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 3 10 21
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 1 4 20

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 1 1 50
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 9 1 0 11
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 5 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT ORİJİNAL TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ - 1

KARS / KARS MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAFAK KARABOĞA 3909 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 104 561 714 24217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 15 -0,75 -2 -0,75 4,51 10,68

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 0,37 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 0,90 1,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,37 2,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,71 3,21

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 4,50 5,35 8,49

Toplam: 120 10 25 3,75 3 3,75 10,44 24,52

TYT Türkçe ab accBCdE  e ecbd b e aa               

Cevap Anahtarı B CDDDEDBCBEEBADBBCECCCACDCCDCBCEEEDECDEDA

TYT Sosyal d ebaeDEbDEaeB BD aa

Cevap Anahtarı B AEBDDBDECDEDCBDBDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 15 8

Türkçe 40 3 15 8

Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. 9 0 6 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 8 2 4 25
Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. 1 1 0 100
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0
Farklı türlerde metinler yazar. 3 0 1 0
Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. 2 0 2 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 14 0 2 0
İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 10 35

Tarih-1 5 0 4 0

1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı nın nedenleri arasında ilişki kurar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 2 0 1 0
Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 1 0
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