
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KARS KARS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TYT KDS-3 (1203) 115 1397 2560 4070

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,6 10,8 19,91 10,3 5,3 8,94 5,9 6,2 4,39 4,0 4,9 2,77 42,8 27,1 36,01 216,500

Okul Ortalaması 18,0 15,3 14,15 9,1 7,6 7,16 1,8 5,0 0,58 1,6 4,9 0,37 30,4 32,8 22,26 173,350

KATILIMLAR

1 4012 ZEYNEP ÖLMEZ 12A 29 11 26,25 16 4 15,00 2 1 1,75 2 1 1,75 49 17 44,75 242,825 1 1 452 567 1010

2 4013 SONGÜL ÖLMEZ 12A 26 9 23,75 16 4 15,00 2 1 1,75 2 1 1,75 46 15 42,25 234,925 2 2 515 667 1175

3 3907 MERVE OĞUL 12A 26 10 23,50 14 6 12,50 2 1 1,75 3 5 1,75 45 22 39,50 226,110 3 3 608 819 1403

4 4023 ŞEVVAL YETKİL 12A 21 3 20,25 17 2 16,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 39 7 37,25 218,210 4 4 675 960 1620

5 4017 MELTEM İLAN 12A 25 8 23,00 16 3 15,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 42 20 37,00 217,340 5 5 681 972 1643

6 3999 GÜLÇİN UŞAR 12A 19 13 15,75 17 2 16,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 42 25 35,75 216,140 6 6 696 1001 1687

7 3981 ASLI TİKİCİERİ 12A 20 11 17,25 15 2 14,50 4 4 3,00 2 3 1,25 41 20 36,00 216,028 7 7 698 1005 1692

8 3911 BERİVAN AKBALIK 12A 26 5 24,75 13 5 11,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 40 15 36,25 214,775 8 8 705 1027 1729

9 4029 EYLÜL UÇUNGAN 12A 21 15 17,25 16 4 15,00 3 4 2,00 2 2 1,50 42 25 35,75 214,595 9 9 707 1032 1736

10 3970 AYŞENUR KAYA 12A 26 14 22,50 16 4 15,00 5 28 -2,00 4 16 0,00 51 62 35,50 211,710 10 10 741 1094 1828

11 3919 HİLAL ÜLKÜ BEKDEMİRO12A 25 8 23,00 11 5 9,75 2 3 1,25 2 4 1,00 40 20 35,00 211,620 11 11 742 1095 1829

12 3856 ESRA GÜLDÜR 12A 27 7 25,25 10 9 7,75 2 6 0,50 2 3 1,25 41 25 34,75 210,215 12 12 754 1120 1873

13 3870 DAMLANUR ASKERLER 12A 24 14 20,50 16 4 15,00 0 4 -1,00 40 22 34,50 209,160 13 13 764 1141 1911

14 4037 DİLAN ALTUNBEY 12A 25 5 23,75 12 6 10,50 37 11 34,25 208,755 14 14 766 1149 1920

15 3587 DİLAN BUDAK 12A 20 10 17,50 13 7 11,25 4 4 3,00 3 5 1,75 40 26 33,50 207,850 15 15 774 1173 1950

16 3875 MELİSA İŞKEY 12A 25 11 22,25 12 5 10,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 40 27 33,25 204,500 16 16 811 1249 2058

17 3925 RABİA BALAKAR 12A 22 11 19,25 11 9 8,75 4 4 3,00 2 3 1,25 39 27 32,25 203,890 17 17 814 1259 2073

18 4028 BELMA TOPTAŞ 12A 21 15 17,25 12 8 10,00 4 4 3,00 1 1 0,75 38 28 31,00 200,118 18 18 849 1336 2177

19 3954 ESRA BAYYİĞİT 12A 24 11 21,25 9 6 7,50 2 9 -0,25 4 3 3,25 39 29 31,75 199,805 19 19 853 1344 2187

20 4040 KADER AVCI 12A 26 8 24,00 9 5 7,75 0 2 -0,50 35 15 31,25 198,833 20 20 864 1367 2224

21 3929 SILA ASLAN 12A 20 9 17,75 13 7 11,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 36 19 31,25 198,585 21 21 866 1371 2232

22 3899 HİCRAN DEMİR 12A 21 15 17,25 11 9 8,75 4 4 3,00 2 5 0,75 38 33 29,75 196,105 22 22 882 1406 2295

23 3886 FATMA SAMAN 12A 17 16 13,00 13 5 11,75 5 4 4,00 1 1 0,75 36 26 29,50 196,075 23 23 883 1407 2296

24 3971 İDAL ÇELİK 12A 24 5 22,75 10 9 7,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 36 22 30,50 195,508 24 24 892 1424 2316

25 4053 GİZEM KOCA 12A 25 10 22,50 8 12 5,00 2 4 1,00 3 7 1,25 38 33 29,75 194,583 25 25 903 1446 2350

26 3902 ŞEYMA ARAZ 12A 26 14 22,50 10 10 7,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 38 34 29,50 193,710 26 26 907 1467 2386

27 3557 SEDANUR ÇEÇEN 12A 24 13 20,75 11 9 8,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 37 30 29,50 192,608 27 27 915 1490 2419

28 3923 BERFİN ÜREYİL 12A 17 21 11,75 13 7 11,25 5 5 3,75 3 6 1,50 38 39 28,25 191,775 28 28 922 1506 2439

29 3873 RAFİYE ÖZADANI R 12A 18 12 15,00 12 5 10,75 2 0 2,00 1 2 0,50 33 19 28,25 190,913 29 29 931 1527 2471

30 3915 SONGÜL ÜRPER 12A 22 11 19,25 11 8 9,00 1 4 0,00 2 8 0,00 36 31 28,25 189,720 30 30 936 1544 2502

31 3918 EYLEM ERKMEN 12A 20 11 17,25 12 5 10,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 34 22 28,50 189,643 31 31 937 1547 2505

32 3877 GÜLCAN KARABAĞ 12A 19 19 14,25 14 5 12,75 0 4 -1,00 3 6 1,50 36 34 27,50 186,583 32 32 957 1619 2610

33 3983 EDA KANLIKURT 12A 20 18 15,50 12 8 10,00 3 8 1,00 35 34 26,50 184,850 33 33 966 1642 2646

34 3803 ELVAN BAYLASTIR 12A 21 14 17,50 7 6 5,50 3 8 1,00 3 2 2,50 34 30 26,50 184,050 34 34 970 1660 2669

35 4006 BERİVAN  ALTUNTERİM 12A 23 16 19,00 9 11 6,25 2 4 1,00 34 31 26,25 183,873 35 35 972 1665 2676

36 3883 MERVE KIRTAY 12A 22 12 19,00 9 11 6,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 35 36 26,00 183,350 36 36 978 1678 2694

37 3934 NİLAYDA NERSE 12A 19 17 14,75 12 7 10,25 2 4 1,00 33 28 26,00 183,283 37 37 980 1683 2699

38 3831 EBRU ÖZALMETE 12A 20 13 16,75 12 7 10,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 34 31 26,25 182,585 38 38 987 1696 2715

39 3935 CEMİLE ANLİ 12A 21 8 19,00 8 2 7,50 0 2 -0,50 29 12 26,00 182,230 39 39 992 1705 2729

40 3901 YAREN SADAY 12A 15 9 12,75 10 7 8,25 5 9 2,75 3 6 1,50 33 31 25,25 181,535 40 40 996 1714 2742

41 3924 SEDA ERTEM 11A 14 20 9,00 11 8 9,00 7 7 5,25 2 4 1,00 34 39 24,25 180,053 1 41 1006 1747 2787

42 3997 FATMANUR SALAM 12A 19 14 15,50 8 11 5,25 5 5 3,75 32 30 24,50 179,970 41 42 1008 1750 2790

43 4057 BÜŞRA DEĞER 12A 21 11 18,25 8 3 7,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 30 19 25,25 179,580 42 43 1010 1756 2798

44 3422 ME LSA ALBUK 12A 16 24 10,00 7 13 3,75 13 27 6,25 7 13 3,75 43 77 23,75 178,188 43 44 1021 1780 2844

45 3992 TUĞBA TİKİCİERİ 12A 22 17 17,75 9 11 6,25 1 2 0,50 4 16 0,00 36 46 24,50 178,038 44 45 1022 1782 2846

46 3880 RABİA YILDIZ 12A 22 15 18,25 10 10 7,50 0 5 -1,25 32 30 24,50 177,033 45 46 1030 1798 2874

47 3830 ŞEYMA İNALKAÇ 12A 20 15 16,25 7 12 4,00 4 4 3,00 2 7 0,25 33 38 23,50 176,233 46 47 1039 1812 2893

48 3938 YAPRAK AYDENİZ 12A 21 19 16,25 10 9 7,75 31 28 24,00 176,228 47 48 1040 1813 2894
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Genel Ortalama 22,6 10,8 19,91 10,3 5,3 8,94 5,9 6,2 4,39 4,0 4,9 2,77 42,8 27,1 36,01 216,500
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49 4025 GAMZE KENCÜ 12A 13 16 9,00 12 4 11,00 4 3 3,25 29 23 23,25 176,003 48 49 1043 1818 2902

50 0 NAZLICAN DENİZ 12A 20 18 15,50 8 6 6,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 32 34 23,50 175,710 49 50 1048 1829 2915

51 3937 ESRA AKKOYUN 12A 18 14 14,50 12 7 10,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 32 34 23,50 175,270 50 51 1053 1841 2936

52 3916 DUYGU KASIK 12A 17 19 12,25 10 9 7,75 4 4 3,00 1 4 0,00 32 36 23,00 174,898 51 52 1058 1848 2945

53 3844 SEMRA GENC 12A 18 15 14,25 10 3 9,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 29 22 23,50 174,303 52 53 1062 1858 2958

54 4030 MELİKE AKSOY 12A 21 12 18,00 10 9 7,75 2 12 -1,00 1 10 -1,50 34 43 23,25 173,593 53 54 1066 1868 2972

55 0 PELİN YILDIRIM 12 20 13 16,75 11 9 8,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 31 32 23,00 172,643 1 55 1076 1883 3000

56 3670 NAZLICAN HAMDEMİR 12A 19 12 16,00 8 8 6,00 2 6 0,50 29 26 22,50 171,705 54 56 1084 1900 3024

57 4003 DERYA MUTLU 12A 18 12 15,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 29 26 22,50 171,685 55 57 1085 1901 3025

58 3961 DİLARA ÖZER 12A 19 11 16,25 9 6 7,50 1 8 -1,00 1 4 0,00 30 29 22,75 171,655 56 58 1086 1902 3026

59 3989 EZGİ AKIN 12A 19 11 16,25 9 9 6,75 0 2 -0,50 2 8 0,00 30 30 22,50 171,133 57 59 1092 1913 3047

60 4018 ALEYNA GEZERLER 12A 21 11 18,25 7 12 4,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 30 31 22,25 170,300 58 60 1097 1930 3070

61 3558 PINAR BULUCUL R 12A 15 25 8,75 11 8 9,00 4 4 3,00 2 6 0,50 32 43 21,25 169,315 59 61 1108 1952 3096

62 3483 BAŞAKDEMİRBAŞ 12 18 14 14,50 8 7 6,25 1 4 0,00 2 4 1,00 29 29 21,75 168,813 2 62 1114 1962 3107

63 4045 AYDANUR TİKAN 12A 19 14 15,50 5 0 5,00 2 5 0,75 26 19 21,25 167,858 60 63 1121 1975 3130

64 0 ESMANUR ALTUN 12A 21 16 17,00 6 11 3,25 3 9 0,75 30 36 21,00 166,980 61 64 1126 1986 3146

65 3673 İREM DAŞDEMİR 12A 21 17 16,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 28 28 21,00 165,943 62 65 1134 2005 3175

66 3917 GÜLSÜMATAŞ 12A 19 19 14,25 6 13 2,75 4 4 3,00 29 36 20,00 165,168 63 66 1141 2019 3199

67 3868 DELAL ÖZANLİ 12A 18 18 13,50 6 11 3,25 4 4 3,00 28 33 19,75 164,403 64 67 1144 2033 3219

68 3975 ZÜLEYHA YILDIRIM 12A 16 15 12,25 12 8 10,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 28 32 20,00 163,378 65 68 1152 2050 3245

69 0 BERİVAN OĞUL 12A 19 16 15,00 7 8 5,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 28 31 20,25 163,343 66 69 1153 2051 3246

70 3860 DİLBERMURAT 12 13 17 8,75 7 7 5,25 4 4 3,00 3 2 2,50 27 30 19,50 163,138 3 70 1154 2055 3250

71 3565 DAMLA TOKUNÇ 12A 19 17 14,75 8 9 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 29 19,75 162,450 67 71 1156 2061 3259

72 4001 TUĞBA YILDIZ 12A 19 17 14,75 8 10 5,50 1 3 0,25 1 8 -1,00 29 38 19,50 162,278 68 72 1157 2062 3261

73 4048 SILA KARAKUZU 12A 17 7 15,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 10 19,50 161,763 69 73 1160 2070 3273

74 3848 RÜYA YARDİMCİEL 12A 17 16 13,00 7 3 6,25 24 19 19,25 161,143 70 74 1166 2081 3289

75 3988 YAĞMUR GÜNDÜZ 12A 17 16 13,00 9 11 6,25 26 27 19,25 161,143 70 74 1166 2081 3289

76 4007 DAMLA DEMİRKAYA 12A 20 12 17,00 7 11 4,25 0 4 -1,00 1 8 -1,00 28 35 19,25 160,663 72 76 1172 2091 3300

77 3940 ELANUR ÇETİNKAYA 12 15 16 11,00 7 8 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 25 26 18,50 159,605 4 77 1174 2102 3318

78 3926 ASENA GENÇ 12A 17 19 12,25 9 11 6,25 26 30 18,50 158,773 73 78 1179 2111 3335

79 4036 ÖZLEM CEVENSİN 12A 18 17 13,75 7 9 4,75 25 26 18,50 158,698 74 79 1181 2113 3339

80 3957 GÖNÜLTİKİCİERİ 12A 17 20 12,00 8 7 6,25 2 7 0,25 1 5 -0,25 28 39 18,25 158,193 75 80 1184 2118 3345

81 3945 RABİA ERGÜL 12A 16 15 12,25 7 5 5,75 23 20 18,00 157,168 76 81 1191 2132 3363

82 3703 GİZEM ERBEN 12A 20 16 16,00 2 1 1,75 1 3 0,25 23 20 18,00 157,120 77 82 1192 2133 3365

83 4038 NAZLICANNKAYA 12A 16 15 12,25 5 2 4,50 2 5 0,75 23 22 17,50 155,353 78 83 1199 2151 3393

84 3893 BUSENUR KAYA 12A 18 21 12,75 7 13 3,75 2 3 1,25 2 12 -1,00 29 49 16,75 154,110 79 84 1206 2162 3414

85 3982 DİDEM ACİL 12A 20 20 15,00 7 13 3,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 27 42 16,50 152,215 80 85 1219 2185 3448

86 3909 ŞAFAK KARABOĞA 12A 14 14 10,50 8 9 5,75 22 23 16,25 151,638 81 86 1221 2189 3452

87 4054 ASLI AKTAŞ 12A 19 10 16,50 4 9 1,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 23 28 16,00 150,745 82 87 1224 2199 3467

88 3995 TEKBİR BURULLAR 12A 15 25 8,75 9 11 6,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 25 40 15,00 148,343 83 88 1229 2218 3497

89 3553 SİNEM ELTEMUR 12A 12 25 5,75 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 22 28 15,00 148,213 84 89 1231 2220 3500

90 4056 FERESHTEH FARSI 12A 13 27 6,25 7 13 3,75 6 14 2,50 4 11 1,25 30 65 13,75 144,875 85 90 1252 2261 3554

91 0 PINAR GÜNEŞYÜ Z 12A 15 20 10,00 6 8 4,00 21 28 14,00 144,440 86 91 1255 2269 3564

92 0 EMİNESULTAN VARGÜN12A 10 11 7,25 9 5 7,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 19 22 13,50 142,553 87 92 1261 2285 3586

93 3969 AYŞE ER 12A 14 17 9,75 7 6 5,50 0 7 -1,75 21 30 13,50 141,868 88 93 1265 2289 3593

94 4041 MELİSA MATSAR 12A 18 22 12,50 8 12 5,00 1 18 -3,50 2 9 -0,25 29 61 13,75 141,623 89 94 1267 2291 3597

95 0 12A 12 15 8,25 5 12 2,00 3 3 2,25 20 30 12,50 140,973 90 95 1268 2293 3599

96 0 NEŞE KOÇ 12A 13 9 10,75 6 10 3,50 3 12 0,00 0 6 -1,50 22 37 12,75 140,810 91 96 1269 2294 3600
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97 3588 ECENUR BULUT 12A 17 23 11,25 5 13 1,75 0 1 -0,25 22 37 12,75 140,225 92 97 1271 2296 3606

98 3987 GÖZDENUR YENEN 12A 14 22 8,50 7 11 4,25 2 10 -0,50 1 4 0,00 24 47 12,25 138,618 93 98 1278 2307 3620

99 3861 MAYNURE * DIN 12A 13 22 7,50 6 10 3,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 20 36 11,00 135,565 94 99 1287 2330 3653

100 4005 HİLAL NUR KATOK 12A 13 25 6,75 9 11 6,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 22 43 11,25 135,425 95 100 1289 2333 3656

101 3931 HATİCE KİLDİ 12A 15 25 8,75 7 8 5,00 0 5 -1,25 1 9 -1,25 23 47 11,25 135,325 96 101 1290 2334 3658

102 4015 SLI AVCI 12A 8 24 2,00 8 12 5,00 5 9 2,75 3 10 0,50 24 55 10,25 134,203 97 102 1295 2343 3669

103 4026 AYŞEGÜL KİMSESİZ 12A 14 16 10,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 19 10,25 131,983 98 103 1304 2362 3695

104 3908 YAĞMUR  ÖKTEM 12A 7 15 3,25 7 2 6,50 14 17 9,75 131,135 99 104 1306 2366 3702

105 3922 YAREN BEKDEMİROĞLU12A 13 17 8,75 8 11 5,25 0 11 -2,75 2 14 -1,50 23 53 9,75 129,740 100 105 1308 2370 3710

106 4011 MELİSATAŞKIRAN 12A 10 22 4,50 8 8 6,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 19 39 9,25 129,398 101 106 1309 2371 3712

107 3464 YELİZ BEKİNKAYAN 12A 10 17 5,75 7 7 5,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 18 36 9,00 127,483 102 107 1314 2382 3725

108 0 BERİVAN ALTMIŞKARA 12A 6 19 1,25 8 12 5,00 1 0 1,00 15 31 7,25 123,770 103 108 1323 2401 3750

109 3972 YILDIZ GÜNDÜZ 12A 10 30 2,50 5 6 3,50 0 5 -1,25 15 41 4,75 114,423 104 109 1343 2443 3822

110 4027 BEYZA GÜNGÖREN 12A 14 7 12,25 1 8 -1,00 0 1 -0,25 15 16 11,00

111 3906 EYLÜL BEYZA BULUT 12A 15 25 8,75 1 5 -0,25 16 30 8,50

112 3939 EDANUR ÇETİNKAYA 12A 3 11 0,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 8 20 3,00

113 3900 HATİCE KARAKAŞ 12A 3 19 -1,75 6 9 3,75 9 28 2,00

114 3933 IŞIL Y ÖZDEMİR 12A 3 15 -0,75 4 11 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 8 33 -0,25

115 0 EZ*    MEÇO 12* 8 32 0,00 4 16 0,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 14 58 -0,50
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